
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ÖZEL GAZİOSMANPAŞA MURAT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÇAP 11.SINIF 3.DENEME 125 125 640 8231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,78 6,63 6,13 2,93 2,72 2,25 2,31 2,02 1,80 1,09 0,90 0,86 1,71 0,84 1,50 8,94 4,65 7,78 1,83 2,37 1,24 2,25 1,80 1,80 2,85 1,44 2,49 31,69 23,37 25,85 202,420 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,53 7,80 6,58 2,18 2,44 1,57 2,03 1,97 1,54 0,95 0,84 0,74 1,28 0,70 1,11 2,54 4,62 1,38 0,84 1,78 0,40 1,21 1,53 0,83 1,75 1,10 1,48 21,31 22,78 15,63 157,980 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 197 ŞEYMA ELANUR ÖZKAN 11C 25 4 24,00 7 3 6,25 7 3 6,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 52 17 47,75 271,525 1103 393,923 26 136,978 5007 301,118 703

2 52 ECRİN KAPLAN 11C 19 7 17,25 9 0 9,00 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 4 3,00 48 14 44,50 263,316 1332 381,177 44 132,128 5234 250,524 1891

3 148 MELEK YANIK 11A 10 9 7,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 12 7 10,25 3 6 1,50 8 2 7,50 9 1 8,75 50 28 43,00 260,944 1398 208,186 3115 298,486 1487 229,283 2705

4 327 ELİFSU DEMİR 11C 23 5 21,75 5 5 3,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 48 22 42,50 257,234 1520 365,163 92 133,745 5161 282,749 991

5 188 ÇİSEM NUR TOPAL 11C 19 10 16,50 7 3 6,25 9 1 8,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 7 3,25 48 23 42,25 257,166 1523 364,102 95 133,745 5161 246,908 2024

6 199 ECRİN DEMİR 11D 22 8 20,00 6 4 5,00 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 6 1,50 46 23 40,25 251,203 1743 362,255 102 122,429 5808 260,274 1545

7 364 ELİF ÖZGE POLAT 11C 18 9 15,75 5 5 3,75 9 1 8,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 3 3,25 44 19 39,25 248,936 1824 344,164 198 133,745 5161 241,787 2201

8 98 ZEYNEP KARAKAYA 11D 23 7 21,25 6 4 5,00 5 5 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 43 18 38,50 246,202 1950 364,100 96 111,114 7538 258,280 1624

9 130 MİRAÇ BİROL TİRYAKİ 11D 17 12 14,00 8 2 7,50 6 4 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 42 20 37,00 242,905 2108 341,887 212 122,429 5808 219,312 3116

10 162 GÖKTU YAMAN 11B 11 8 9,00 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 6 2,50 3 3 2,25 3 2 2,50 7 0 7,00 44 33 35,75 240,469 2221 250,913 1777 206,855 3042 191,193 4367

11 176 ELİF KINALI 11A 9 5 7,75 13 8 11,00 4 5 2,75 7 2 6,50 8 2 7,50 41 22 35,50 240,109 2245 158,551 4997 295,074 1541 233,795 2486

12 344 HAYAT KARAKURT 11B 17 3 16,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 13 3 12,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 4 1 3,75 40 17 35,75 239,301 2291 236,192 2190 215,872 2880 299,345 727

13 207 ZEYNEP ÖZSUNAR 11D 16 11 13,25 7 3 6,25 8 2 7,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 5 1,75 41 23 35,25 238,142 2340 325,127 339 124,046 5695 215,696 3262

14 125 İREM ÇINAR 11D 17 10 14,50 7 3 6,25 8 2 7,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 6 0,50 41 23 35,25 237,993 2346 333,144 271 115,963 6331 216,710 3233

15 255 KUTAY KAYMAK 11A 13 5 11,75 10 11 7,25 3 5 1,75 6 3 5,25 8 1 7,75 40 25 33,75 234,706 2516 184,203 4006 258,440 2127 238,543 2311

16 146 MAURO İCARDİ 11C 16 5 14,75 8 0 8,00 7 2 6,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 8 -1,00 38 16 34,00 234,497 2531 338,251 232 106,264 7954 209,392 3556

17 385 11D 16 6 14,50 5 5 3,75 8 2 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 37 16 33,00 231,754 2660 316,851 434 119,196 6031 219,718 3102

18 200 SENEM YAMAN 11D 18 10 15,50 6 3 5,25 7 2 6,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 8 -1,00 38 25 31,75 228,168 2850 322,806 367 106,264 7954 214,513 3323

19 212 İPEK DİVRİKLİOĞLU 11D 15 10 12,50 8 2 7,50 5 5 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 3 3,25 0 3 -0,75 38 26 31,50 227,804 2866 299,458 692 129,480 5386 219,600 3106

20 116 EMİN AVCI 11C 21 6 19,50 2 1 1,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 34 10 31,50 226,999 2913 303,528 622 119,196 6031 253,853 1774

21 271 NİS  AKTAŞ 11D 17 10 14,50 6 2 5,50 6 2 5,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 36 20 31,00 226,208 2954 319,510 408 106,264 7954 207,686 3629

22 147 İLAYDA KOŞAR 11C 16 11 13,25 8 0 8,00 7 2 6,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 36 21 30,75 225,663 2985 317,324 429 104,648 8013 197,648 4068

23 133 FATMA NUR 11C 16 7 14,25 6 4 5,00 6 3 5,25 2 3 1,25 5 0 5,00 35 17 30,75 225,544 2995 306,884 564 112,730 6564 211,995 3437

24 123 ELIF DEMİRER 11D 19 5 17,75 5 4 4,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 7 1,25 36 22 30,50 224,434 3063 298,365 709 120,813 5908 243,409 2145

25 137 SEMANUR KAYA 11C 21 3 20,25 4 4 3,00 4 3 3,25 2 0 2,00 2 2 1,50 33 12 30,00 222,750 3158 304,139 609 112,730 6564 252,957 1812

26 225 TÜMGENERAL EREN 11D 12 8 10,00 7 3 6,25 5 5 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 5 -0,25 34 21 28,75 220,504 3291 299,931 680 111,114 7538 181,476 4768

27 19 EGE ÖZOĞUL 11D 16 11 13,25 7 3 6,25 7 3 6,25 3 2 2,50 33 19 28,25 218,731 3410 275,341 1155 128,895 5399 220,208 3063

28 0 MELİSA İSTİKLAL   10 1 9,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 12 4 11,00 1 2 0,50 2 7 0,25 3 0 3,00 31 15 27,25 216,513 3539 188,502 3835 209,090 3004 247,449 2000

29 419 RE İ GİZEM ERGÜL 11A 8 4 7,00 9 5 7,75 1 7 -0,75 7 2 6,50 7 2 6,50 32 20 27,00 216,461 3544 153,741 5172 247,257 2316 209,123 3559
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,78 6,63 6,13 2,93 2,72 2,25 2,31 2,02 1,80 1,09 0,90 0,86 1,71 0,84 1,50 8,94 4,65 7,78 1,83 2,37 1,24 2,25 1,80 1,80 2,85 1,44 2,49 31,69 23,37 25,85 202,420 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,53 7,80 6,58 2,18 2,44 1,57 2,03 1,97 1,54 0,95 0,84 0,74 1,28 0,70 1,11 2,54 4,62 1,38 0,84 1,78 0,40 1,21 1,53 0,83 1,75 1,10 1,48 21,31 22,78 15,63 157,980 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 436 EFE CAN TETİK 11D 14 11 11,25 4 5 2,75 7 1 6,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 3 0,25 34 27 27,25 216,205 3565 278,558 1087 120,618 5990 197,530 4073

31 21 ZEYNEP NAZ ABİÇ 11C 18 9 15,75 5 5 3,75 3 4 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 3 7 1,25 33 26 26,50 213,580 3713 275,621 1143 120,813 5908 229,755 2694

32 180 YİĞİT EREN 11B 8 5 6,75 4 6 2,50 4 3 3,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 31 20 26,00 213,570 3716 225,423 2546 170,535 3923 163,800 5615

33 475 K DİR ÖZER 11B 1 1 0,75 11 4 10,00 4 3 3,25 6 4 5,00 6 1 5,75 28 13 24,75 211,031 3886 113,660 6444 269,261 1946 179,990 4834

34 132 İNCİNAZ 11C 21 7 19,25 4 6 2,50 3 1 2,75 28 14 24,50 207,618 4104 264,794 1387 112,730 6564 246,130 2046

35 474 MELTEM KALAI POHLH 11B 13 8 11,00 6 3 5,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 27 14 23,50 205,827 4210 259,856 1525 117,580 6192 194,319 4224

36 418 YAĞMUR DEMİRTAŞ 11A 9 4 8,00 7 8 5,00 3 6 1,50 4 4 3,00 6 4 5,00 29 26 22,50 203,762 4343 160,154 4937 208,322 3019 199,406 3987

37 5 UMUT BACI 11A 13 7 11,25 2 6 0,50 8 2 7,50 3 3 2,25 26 18 21,50 201,969 4435 108,850 6560 254,403 2212 182,390 4725

38 484 MUHAMMED NURİ 11B 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 2 3,50 3 4 2,00 6 2 5,50 5 4 4,00 25 16 21,00 200,480 4532 152,108 5239 211,417 2950 144,300 6478

39 174 MELEK KARACA 11D 14 15 10,25 4 6 2,50 4 6 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 4 3,00 30 37 20,75 198,290 4679 222,206 2655 132,128 5234 202,735 3831

40 219 SAMET DİNÇER 11C 15 15 11,25 5 5 3,75 3 7 1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 30 38 20,50 197,450 4731 243,960 1988 108,466 7843 191,514 4340

41 362 YAREN BALKAN 11B 17 8 15,00 8 10 5,50 25 18 20,50 197,032 4753 205,045 3216 148,293 4575 250,203 1895

42 0 SUDENAZ YILDIRIM 11A 10 5 8,75 2 3 1,25 8 1 7,75 2 2 1,50 22 11 19,25 195,739 4837 108,850 6560 239,011 2454 167,350 5430

43 120 MERYEM AKIN 11A 7 3 6,25 8 10 5,50 2 2 1,50 3 3 2,25 5 5 3,75 25 23 19,25 194,884 4887 148,931 5332 197,872 3238 190,467 4402

44 38 ELİF TAŞDELEN 11C 12 14 8,50 3 6 1,50 4 6 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 6 1,50 28 35 19,25 194,339 4919 225,445 2544 122,429 5808 181,764 4756

45 437 MERYEM KARAMAN 11B 10 5 8,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 22 12 19,00 193,801 4954 184,772 3983 160,074 4207 186,478 4568

46 495 11A 6 4 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 1 4,75 6 2 5,50 22 14 18,50 193,129 4994 139,971 5662 202,165 3143 156,365 5954

47 240 KAAN KEMENT 11D 12 18 7,50 5 5 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 27 33 18,75 193,071 4997 230,199 2379 112,730 6564 165,913 5492

48 201 MELİSA GÖK 11C 11 10 8,50 5 4 4,00 5 4 4,00 1 2 0,50 1 1 0,75 23 21 17,75 190,179 5164 218,536 2765 117,580 6192 177,252 4977

49 189 FULYA GÜRSOY 11A 8 6 6,50 3 10 0,50 2 5 0,75 4 3 3,25 7 2 6,50 24 26 17,50 190,113 5172 150,535 5285 186,999 3475 162,094 5684

50 218 BEYZANUR KAYA 11B 10 6 8,50 4 2 3,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 8 -1,00 4 1 3,75 23 23 17,25 188,867 5254 210,667 3027 122,758 5797 168,228 5396

51 0 CEMRE KÜLEKÇİ 11A 3 3 2,25 2 0 2,00 1 4 0,00 5 1 4,75 8 1 7,75 19 9 16,75 188,613 5272 123,279 6171 211,172 2960 142,103 6573

52 163 NAZLI YEŞİLÇAY 11B 7 3 6,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 3 5 1,75 20 12 17,00 188,589 5273 167,287 4690 164,544 4062 169,411 5349

53 7 CANSU TÜREL 11B 10 6 8,50 4 2 3,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 8 -1,00 4 1 3,75 23 24 17,00 188,164 5291 210,667 3027 121,336 5895 168,228 5396

54 101 HİLAL NUR YELEYEN 11B 11 10 8,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 19 11 16,25 186,196 5402 163,361 4833 164,631 4058 190,788 4385

55 449 FATMA SARAÇ 11C 9 6 7,50 5 0 5,00 1 8 -1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 20 15 16,25 186,139 5405 208,178 3116 119,196 6031 171,929 5215

56 59 SEMİH EGEMEN MACİT   7 9 4,75 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 1 4,75 4 2 3,50 21 22 15,50 184,766 5482 130,118 5967 191,594 3371 157,666 5884

57 191 DİLA DOĞAN 11D 14 10 11,50 1 7 -0,75 4 6 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 24 33 15,75 184,276 5505 206,520 3178 115,963 6331 196,229 4126

58 177 ASEL UZUN 11A 13 16 9,00 3 3 2,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 4 4 3,00 23 32 15,00 182,633 5602 166,567 4717 151,458 4503 189,689 4439
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ÖZEL GAZİOSMANPAŞA MURAT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÇAP 11.SINIF 3.DENEME 125 125 640 8231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,78 6,63 6,13 2,93 2,72 2,25 2,31 2,02 1,80 1,09 0,90 0,86 1,71 0,84 1,50 8,94 4,65 7,78 1,83 2,37 1,24 2,25 1,80 1,80 2,85 1,44 2,49 31,69 23,37 25,85 202,420 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,53 7,80 6,58 2,18 2,44 1,57 2,03 1,97 1,54 0,95 0,84 0,74 1,28 0,70 1,11 2,54 4,62 1,38 0,84 1,78 0,40 1,21 1,53 0,83 1,75 1,10 1,48 21,31 22,78 15,63 157,980 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

59 34 ELİF KAR 11D 11 19 6,25 4 6 2,50 5 5 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 23 33 14,75 182,128 5633 205,800 3195 112,730 6564 157,379 5894

60 739 ILGIN DOĞAN 11A 13 17 8,75 3 3 2,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 4 4 3,00 23 33 14,75 181,969 5644 164,964 4775 151,458 4503 187,982 4504

61 384 BETÜL BERRA DEDE 11A 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 7 2 6,50 15 6 13,50 179,850 5775 108,850 6560 203,840 3106 123,734 7307

62 71 BARIŞ AKBUD* 11C 3 10 0,50 6 2 5,50 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 7 7 5,25 1 5 -0,25 21 30 13,50 179,337 5827 166,780 4711 145,255 4681 149,708 6240

63 170 İNCİ BOZ 11B 9 8 7,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 16 10 13,50 178,739 5858 153,741 5172 156,439 4306 174,531 5095

64 239 BEKİRBERATALPAT 11D 12 13 8,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 18 18 13,50 178,364 5878 196,626 3532 112,730 6564 174,446 5101

65 171 NAZLI ÖZTİN 11C 6 10 3,50 5 3 4,25 5 4 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 19 23 13,25 178,296 5883 196,561 3536 111,114 7538 137,101 6801

66 0 TUĞRA AKKAYBA 11C 9 18 4,50 5 5 3,75 4 6 2,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 22 35 13,25 178,177 5893 200,542 3379 112,730 6564 145,432 6411

67 26 AYŞENUR ŞEN 11A 5 4 4,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 5 0 5,00 17 17 12,75 177,109 5948 134,502 5827 172,301 3876 152,546 6120

68 160 EGE ÇAKMAK 11B 11 8 9,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 16 12 13,00 177,004 5953 166,567 4717 137,160 5002 191,193 4367

69 398 BÜŞ*  ULUBAY 11B 3 2 2,50 4 5 2,75 3 3 2,25 6 4 5,00 16 14 12,50 177,003 5954 108,850 6560 194,209 3311 129,750 7111

70 57 BEGÜM ECE KARA 11C 11 12 8,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 21 12,75 176,374 5994 192,723 3669 112,730 6564 169,326 5355

71 267 ILGIN PEKGÖZ 11A 12 9 9,75 2 9 -0,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 20 30 12,50 175,583 6047 171,377 4519 130,340 5361 179,769 4848

72 799 UMMULKULSUMNAZIFIAD*   13 17 8,75 5 25 -1,25 3 7 1,25 3 7 1,25 2 4 1,00 26 60 11,00 171,561 6283 164,964 4775 127,083 5545 166,926 5447

73 210 NİSA AKBEYAZ 11B 9 1 8,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 4 11,00 171,460 6288 161,638 4897 129,663 5379 186,478 4568

74 141 DİDAR ŞAHİN 11C 8 14 4,50 2 6 0,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 17 26 10,50 170,551 6339 173,576 4439 112,730 6564 145,432 6411

75 215 UCHİHA MADARA 11B 12 17 7,75 0 10 -2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 24 -1,00 1 8 -1,00 1 7 -0,75 4 6 2,50 31 83 10,25 169,499 6395 179,012 4222 112,777 6562 161,603 5703

76 256 EMİR SAKARYA 11C 5 5 3,75 4 5 2,75 4 6 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 15 21 9,75 168,561 6445 176,178 4347 107,881 7857 135,799 6847

77 420 ELİFSUDE GÜNDÜZ 11A 8 9 5,75 1 13 -2,25 2 5 0,75 2 3 1,25 5 3 4,25 18 33 9,75 168,554 6446 145,725 5446 140,206 4891 140,429 6636

78 15 DURU ODABAŞ 11D 7 5 5,75 3 0 3,00 10 5 8,75 165,550 6633 165,681 4754 112,730 6564 153,965 6062

79 64 BARTU KAAN AKCAY 11A 6 10 3,50 2 5 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 11 -1,75 3 5 1,75 1 4 0,00 2 4 1,00 19 43 8,25 164,533 6684 155,222 5114 118,267 6170 128,077 7175

80 48 İLAYDA KULAÇ 11C 7 11 4,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 13 20 8,00 163,648 6715 158,612 4996 112,730 6564 143,725 6497

81 213 ECRİN ŞENSES 11B 7 12 4,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 5 5 3,75 3 7 1,25 0 2 -0,50 16 34 7,50 162,458 6786 132,663 5903 132,562 5225 136,002 6839

82 153 ELİF YURDAKUL 11B 3 7 1,25 1 4 0,00 4 3 3,25 4 5 2,75 12 19 7,25 162,296 6793 108,850 6560 161,701 4160 122,230 7360

83 226 ZİŞAN YALÇIN 11B 7 4 6,00 1 1 0,75 8 5 6,75 159,974 6902 152,317 5220 112,730 6564 155,672 5985

84 0 LEO MESSİ 11B 9 21 3,75 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 29 91 6,25 158,901 6960 130,600 5958 129,641 5380 147,831 6322

85 394 EYLÜL KURTULUŞ 11A 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 11 20 6,00 158,247 6991 129,633 5992 130,844 5293 146,125 6392

86 77 NEHİR DEMİN R 11C 5 4 4,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 8 11 5,25 156,575 7066 108,850 6560 148,053 4603 138,774 6709

87 80 KEREM CEM DÖNMEZ 11A 4 3 3,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 10 -1,50 4 6 2,50 2 8 0,00 0 3 -0,75 15 39 5,25 156,206 7084 143,486 5534 112,070 7507 127,874 7177
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ÖZEL GAZİOSMANPAŞA MURAT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÇAP 11.SINIF 3.DENEME 125 125 640 8231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,78 6,63 6,13 2,93 2,72 2,25 2,31 2,02 1,80 1,09 0,90 0,86 1,71 0,84 1,50 8,94 4,65 7,78 1,83 2,37 1,24 2,25 1,80 1,80 2,85 1,44 2,49 31,69 23,37 25,85 202,420 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,53 7,80 6,58 2,18 2,44 1,57 2,03 1,97 1,54 0,95 0,84 0,74 1,28 0,70 1,11 2,54 4,62 1,38 0,84 1,78 0,40 1,21 1,53 0,83 1,75 1,10 1,48 21,31 22,78 15,63 157,980 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

88 142 ADA UTKU TARAKCI 11B 1 0 1,00 1 3 0,25 5 5 3,75 7 8 5,00 155,983 7092 108,850 6560 146,500 4654 120,726 7419

89 56 KAAN ARICI 11B 5 0 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 7 9 4,75 154,538 7148 140,915 5610 110,781 7693 148,845 6276

90 151 AYBİKE ALPEREN 11B 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 8 13 4,75 154,372 7159 144,002 5513 108,787 7835 160,184 5772

91 83 CEREN GÜNDOĞDU 11A 3 5 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 17 3,75 152,142 7250 136,492 5775 109,319 7826 126,657 7214

92 204 ELA ÖZÇELİK 11D 8 22 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 11 1,25 18 57 3,75 152,071 7256 124,883 6118 120,813 5908 139,298 6691

93 182 UMUT KORMAZ 11B 3 3 2,25 4 12 1,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 9 22 3,50 151,417 7280 123,279 6171 119,522 6019 136,087 6835

94 90 ENES BAYHAN 11C 7 23 1,25 4 6 2,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 15 48 3,00 150,140 7321 131,679 5927 107,881 7857 118,732 7480

95 243 ELİF BİLGİN 11D 5 10 2,50 1 8 -1,00 1 3 0,25 3 7 1,25 10 28 3,00 149,992 7327 119,828 6270 120,813 5908 139,298 6691

96 145 NİL MELEK TAHTACI 11D 4 3 3,25 0 1 -0,25 4 4 3,00 149,902 7334 129,692 5979 111,114 7538 135,394 6869

97 169 YAĞIZ MANSUROĞLU 11A 6 10 3,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 5 0,75 9 25 2,75 149,207 7363 124,644 6137 113,619 6535 135,597 6860

98 222 SUDE NUR AKSOY 11B 2 1 1,75 2 1 1,75 146,823 7431 108,850 6560 124,046 5695 125,238 7258

99 453 MEHMET AKİF MERAL 11C 2 2 1,50 2 2 1,50 146,130 7463 108,850 6560 122,429 5808 123,734 7307

100 330 YİĞİT ACAR 11B 2 14 -1,50 3 3 2,25 5 17 0,75 144,228 7513 99,231 8115 127,279 5496 118,006 7513

101 230 BERAT OZAN ARTON 11C 9 20 4,00 1 8 -1,00 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 12 49 -0,25 140,801 7575 110,419 6539 107,881 7857 137,506 6771

102 0 AYŞENAZ TÜRKOGLU 11B 7 23 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 0 8 -2,00 1 8 -1,00 1 2 0,50 16 74 -2,50 134,796 7605 116,540 6347 89,986 8208 115,724 7593

103 99 EFE METİN BEL 11B 5 1 4,75 2 0 2,00 8 0 8,00 15 1 14,75 108,850 6560 208,437 3015 114,710 7612

104 74 BERKAY KANBER 11B 4 16 0,00 2 4 1,00 5 4 4,00 8 1 7,75 19 25 12,75 108,850 6560 198,871 3216 114,710 7612

105 378 IRMAK ŞEYMA ÖZDİLEK 11B 4 16 0,00 2 4 1,00 7 3 6,25 6 2 5,50 19 25 12,75 108,850 6560 198,508 3225 114,710 7612

106 0 NEFERPİTOU 11B 1 1 0,75 1 3 0,25 8 1 7,75 10 5 8,75 108,850 6560 172,170 3879 114,710 7612

107 0 ATAM TATA TATAM 11A 2 7 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 4 6 2,50 9 16 5,00 125,097 6112 129,985 5370 116,417 7549

108 274 BERAT EFE BAYRAM 11C 6 24 0,00 3 7 1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 6 24 0,00 19 71 1,25 118,501 6295 112,730 6564 114,710 7612

109 322 KADİR ERDEM 11B 5 25 -1,25 4 6 2,50 1 7 -0,75 10 38 0,50 112,671 6472 112,730 6564 106,176 8075

110 387 ECRİN BERNA DİNÇ 11D 0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

111 319 DEMİRKAN DEĞİRMENCİ 11D 0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

112 0 YASEMİN ÜLKER 11D 5 20 0,00 5 20 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

113 17 EMİNE NUR ÖZDEN 11A 0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

114 85 ELİF ALBAYRAK 11D 0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

115 412 ARDA YORULMAZ 11A 0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

116 0 KHABİB NURMUHAMMED 11A 0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ÖZEL GAZİOSMANPAŞA MURAT KİŞİSEL GELİŞİM KURSU ÇAP 11.SINIF 3.DENEME 125 125 640 8231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 7,78 6,63 6,13 2,93 2,72 2,25 2,31 2,02 1,80 1,09 0,90 0,86 1,71 0,84 1,50 8,94 4,65 7,78 1,83 2,37 1,24 2,25 1,80 1,80 2,85 1,44 2,49 31,69 23,37 25,85 202,420 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,53 7,80 6,58 2,18 2,44 1,57 2,03 1,97 1,54 0,95 0,84 0,74 1,28 0,70 1,11 2,54 4,62 1,38 0,84 1,78 0,40 1,21 1,53 0,83 1,75 1,10 1,48 21,31 22,78 15,63 157,980 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

117 86 İREM YASAV 11B 0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

118 0   0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

119 0   0 0 0,00 108,850 6560 112,730 6564 114,710 7612

120 375 C E L İ LLK  O  Ç 11D 1 4 0,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 16 -2,00 103,460 8057 104,648 8013 107,190 8055

121 18 ALİ YERLİKAYA 11B 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 8 -1,00 2 3 1,25 3 21 -2,25 92,524 8170 113,372 6542 101,867 8122

122 0 ORUÇ ŞEBAB 11D 5 22 -0,50 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 13 -1,25 11 58 -3,50 92,813 8164 104,648 8013 103,777 8112

123 88 IRMAK CİNDE MR 11B 0 4 -1,00 2 7 0,25 0 7 -1,75 1 9 -1,25 3 27 -3,75 108,850 6560 87,261 8216 108,694 8033

124 4 OPTIMUSNPR*I**CI 11C 3 21 -2,25 1 8 -1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 10 -2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 8 49 -4,25 92,658 8166 99,734 8140 84,309 8209

125 363 İSMAİLCAN DÖRTKARDEŞ 11A 2 23 -3,75 0 9 -2,25 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 24 -6,00 0 8 -2,00 0 9 -2,25 1 7 -0,75 5 94 -18,50 60,996 8228 42,218 8231 53,013 8231
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