
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP Oguz Canpolat Anadolu Lisesi TÜRKİYE GENELİ_365 Gün_TYT 4 Nolu Deneme (2024) 34 34 58 13677

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,92 10,04 22,41 2,66 1,13 2,38 2,40 1,27 2,09 2,43 1,28 2,10 3,32 1,27 3,00 0,01 0,01 0,01 11,10 5,23 9,80 1,27 2,04 0,76 1,57 1,34 1,24 1,05 1,29 0,73 50,73 24,90 44,52 240,380

Okul Ortalaması 28,24 8,15 26,20 3,22 0,81 3,02 2,53 1,03 2,27 2,59 1,13 2,31 3,69 1,09 3,41 0,00 0,00 0,00 9,55 3,16 8,76 0,97 1,73 0,53 1,43 1,17 1,14 1,07 1,10 0,79 53,29 19,37 48,43 252,550

KATILIMLAR

1 691 YASİN PİŞKİN 12B 31 7 29,25 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 22 2 21,50 4 2 3,50 7 0 7,00 4 2 3,50 78 15 74,25 345,000 1345

2 752 İLAYDA ERASLAN 12B 26 8 24,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 23 2 22,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 69 18 64,50 317,185 2085

3 515 HİLAL YILMAZ 12B 30 8 28,00 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 19 1 18,75 0 1 -0,25 5 1 4,75 2 1 1,75 68 13 64,75 315,198 2149

4 0 MERYEM ŞEFİK 12B 29 6 27,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 17 3 16,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 65 14 61,50 303,670 2542

5 7 E I  TEK  Ş 12C 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 5 12,75 1 0 1,00 65 14 61,50 302,575 2580

6 785 OKAN KOÇ 12A 30 7 28,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 14 9 11,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 65 25 58,75 291,655 3005

7 297 AYŞE ÖZBEK 12C 34 4 33,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 12 3 11,25 1 0 1,00 61 13 57,75 289,748 3088

8 748 SAMET TUNÇ 12B 31 7 29,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 1 11,75 1 4 0,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 61 21 55,75 284,215 3361

9 704 NUMAN KESKİN 12B 31 8 29,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 12 2 11,50 1 2 0,50 1 1 0,75 59 14 55,50 282,795 3411

10 678 YUSUF KA ADOĞAN 12C 32 7 30,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 5 7,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 60 21 54,75 278,155 3636

11 269 FATMA NUR KAYA 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 11 2 10,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 2 1 1,75 59 21 53,75 275,923 3750

12 809 ELANUR ÇAKMAK 12C 32 7 30,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 2 7,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 57 14 53,50 274,283 3850

13 708 ARDA ARIKAN 12C 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 57 14 53,50 272,003 3953

14 701 ŞULE BASKIN 12C 32 6 30,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 1 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 55 12 52,00 269,245 4099

15 965 EM E DE SOUZA 12B 29 8 27,00 4 0 4,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 15 7 13,25 2 4 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 58 29 50,75 268,138 4161

16 744 NEHİR DÖNER 12C 32 5 30,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 2 9,50 1 0 1,00 53 11 50,25 264,805 4334

17 503 EMİR ORDUKAYA 12C 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 53 15 49,25 259,093 4703

18 406 SEMANUR ÇINAR 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 10 6 8,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 55 28 48,00 256,835 4856

19 304 ESNA ZEREN BAŞ 12C 31 7 29,25 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 50 11 47,25 252,030 5167

20 780 PERİSU  RAVZA KOÇ 12B 19 12 16,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 3 15,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 51 31 43,25 246,083 5573

21 295 BUĞRA NAMLI 12C 29 9 26,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 1 5,75 1 0 1,00 48 17 43,75 242,040 5858

22 505 MELEK NUR ÇADIRCIER 12C 29 8 27,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 7 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 47 21 41,75 234,488 6425

23 690 SUNAY YILDIZ 12C 30 6 28,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 10 41,50 232,980 6543

24 763 DAMLA AKKUŞ 12C 29 9 26,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 2 0 2,00 46 19 41,25 232,755 6564

25 781 HİLAL ELMALI 12C 27 10 24,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 47 26 40,50 231,510 6656

26 762 KEREM ALTIN 12C 24 11 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 4 4,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 48 29 40,75 231,215 6681

27 0 MERVE NAZ DEMİRTAŞ 12 27 5 25,75 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 9 37,75 221,570 7478

28 788 BEGÜM NUR BAYTUR 12A 25 13 21,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 42 29 34,75 209,620 8372

29 0 Hİ A YILDIZ 12C 26 14 22,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 44 41 33,75 206,863 8584
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,92 10,04 22,41 2,66 1,13 2,38 2,40 1,27 2,09 2,43 1,28 2,10 3,32 1,27 3,00 0,01 0,01 0,01 11,10 5,23 9,80 1,27 2,04 0,76 1,57 1,34 1,24 1,05 1,29 0,73 50,73 24,90 44,52 240,380

Okul Ortalaması 28,24 8,15 26,20 3,22 0,81 3,02 2,53 1,03 2,27 2,59 1,13 2,31 3,69 1,09 3,41 0,00 0,00 0,00 9,55 3,16 8,76 0,97 1,73 0,53 1,43 1,17 1,14 1,07 1,10 0,79 53,29 19,37 48,43 252,550

KATILIMLAR

30 560 FATMA DİLA KABLAN 12A 24 12 21,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 35 15 31,25 199,263 9195

31 764 KARİM DEMİREL 12 25 12 22,00 0 1 -0,25 9 4 8,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 36 27 29,25 197,413 9344

32 770 GÖZDE ÖZDEMİR 12C 17 6 15,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 0 3,00 32 8 30,00 197,205 9356

33 0 BERAT YILDIZ   21 7 19,25 21 7 19,25 160,830 11567

34 717 ARDA ÇOBAN 12A 16 13 12,75 16 13 12,75 140,290 12351
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