
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 10. SINIF KURUMSAL DENEME -2 / PARAF YAYINLARI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 16-12-2019
İstanbul - EYÜP - Oguz Canpolat Anadolu Lisesi - 10/A
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 607 - ECEM ÇEPNİ 10 / A 13 12 10.00 14 11 11.25 10 5 8.75 12 12 9.00 49.00 40.00 39.00 256.000 326 94 94 8
2 573 - SEZİN ÇETİNKAYA 10 / A 15 10 12.50 11 14 7.50 10 4 9.00 12 12 9.00 48.00 40.00 38.00 252.000 353 100 100 11
3 625 - EBRAR EROL 10 / A 15 8 13.00 16 9 13.75 9 8 7.00 7 12 4.00 47.00 37.00 37.75 251.000 359 101 101 12
4 605 - ZEHRA ALTINTAŞ 10 / A 13 10 10.50 13 11 10.25 10 3 9.25 11 14 7.50 47.00 38.00 37.50 250.000 367 102 102 13
5 629 - KARACA 10 / A 10 14 6.50 13 12 10.00 11 6 9.50 14 11 11.25 48.00 43.00 37.25 249.000 377 106 106 14
6 139 - İREM ERDİNÇ 10 / A 17 5 15.75 14 10 11.50 5 5 3.75 6 6 4.50 42.00 26.00 35.50 242.000 439 121 121 20
7 33 - İREM NUR PEKDEMİR 10 / A 12 10 9.50 14 9 11.75 8 4 7.00 8 13 4.75 42.00 36.00 33.00 232.000 514 137 137 30
8 610 - GFBP IN* BAYRAK 10 / A 14 6 12.50 14 8 12.00 4 9 1.75 8 7 6.25 40.00 30.00 32.50 230.000 528 140 140 33
9 530 - İHSAN YAZICIOĞLU 10 / A 8 17 3.75 13 12 10.00 10 4 9.00 12 12 9.00 43.00 45.00 31.75 227.000 564 149 149 40

10 229 - CEYDA GÖL 10 / A 10 11 7.25 14 11 11.25 10 15 6.25 10 14 6.50 44.00 51.00 31.25 225.000 583 156 156 47
11 170 - NİDA NUR YILDIRIMER 10 / A 14 9 11.75 11 13 7.75 10 15 6.25 8 11 5.25 43.00 48.00 31.00 224.000 594 160 160 50
12 615 - GFB SENA KORUCU 10 / A 14 4 13.00 13 6 11.50 4 6 2.50 5 10 2.50 36.00 26.00 29.50 218.000 646 173 173 57
13 522 - AYŞE POLAT 10 / A 15 9 12.75 12 11 9.25 4 5 2.75 5 6 3.50 36.00 31.00 28.25 213.000 698 183 183 65
14 595 - ZEHRANUR DEMİR 10 / A 17 7 15.25 13 11 10.25 3 22 -2.50 9 16 5.00 42.00 56.00 28.00 212.000 708 186 186 68
15 627 - ŞEVV* ÖZÜTLER 10 / A 10 13 6.75 11 13 7.75 8 5 6.75 10 13 6.75 39.00 44.00 28.00 212.000 708 186 186 68
16 55 - RABİA DURGUN 10 / A 9 14 5.50 15 10 12.50 5 5 3.75 6 8 4.00 35.00 37.00 25.75 203.000 789 202 202 80
17 269 - MUHAMMED YÜKSEL 10 / A 5 20 0.00 9 16 5.00 12 6 10.50 12 13 8.75 38.00 55.00 24.25 197.000 868 213 213 88
18 131 - AYŞEGÜL YILDIRIM 10 / A 14 8 12.00 11 11 8.25 2 5 0.75 5 7 3.25 32.00 31.00 24.25 197.000 868 213 213 88
19 144 - HAT *E NUR TUNÇ 10 / A 15 4 14.00 11 9 8.75 2 2 1.50 2 10 -0.50 30.00 25.00 23.75 195.000 898 219 219 93
20 638 - SENANUR AVCI 10 / A 12 11 9.25 10 11 7.25 4 5 2.75 7 10 4.50 33.00 37.00 23.75 195.000 898 219 219 93
21 309 - BÜŞRA AYDIN 10 / A 7 15 3.25 16 9 13.75 5 5 3.75 5 9 2.75 33.00 38.00 23.50 194.000 922 226 226 100
22 597 - ZEHRA TEMİZ 10 / A 8 7 6.25 9 11 6.25 7 3 6.25 7 12 4.00 31.00 33.00 22.75 191.000 966 231 231 105
23 594 - RÜMEYSA SAKARYA 10 / A 12 12 9.00 9 12 6.00 4 5 2.75 7 10 4.50 32.00 39.00 22.25 189.000 998 241 241 113
24 54 - SERRA K* A 10 / A 8 13 4.75 9 8 7.00 7 2 6.50 4 6 2.50 28.00 29.00 20.75 183.000 1072 255 255 125
25 545 - BEYZA BEZLEK 10 / A 13 12 10.00 8 17 3.75 4 21 -1.25 11 14 7.50 36.00 64.00 20.00 180.000 1116 262 262 132
26 351 - EYÜP SUBAŞI 10 / A 7 11 4.25 12 9 9.75 5 11 2.25 6 11 3.25 30.00 42.00 19.50 178.000 1151 269 269 139
27 112 - SUDEM SORHUN 10 / A 12 10 9.50 9 13 5.75 4 13 0.75 6 11 3.25 31.00 47.00 19.25 177.000 1170 273 273 143
28 581 - YUNUS EMRE YAŞAR 10 / A 8 17 3.75 9 16 5.00 8 17 3.75 9 16 5.00 34.00 66.00 17.50 170.000 1250 285 285 155
29 606 - MEHMET KAANCİVEK 10 / A 6 18 1.50 14 10 11.50 5 17 0.75 7 17 2.75 32.00 62.00 16.50 166.000 1310 294 294 164
30 264 - SEMİH TOPAL 10 / A 8 6 6.50 11 12 8.00 1 3 0.25 4 10 1.50 24.00 31.00 16.25 165.000 1322 296 296 166
31 609 - MUHAMMET ÇUKURLU 10 / A 11 9 8.75 6 8 4.00 4 6 2.50 1 6 -0.50 22.00 29.00 14.75 159.000 1402 301 301 170
32 254 - YAHYA YILDIRIM 10 / A 9 16 5.00 10 15 6.25 1 8 -1.00 6 19 1.25 26.00 58.00 11.50 146.000 1579 319 319 187
33 567 - EŞREF DEMÜR 10 / A 4 19 -0.75 9 15 5.25 6 11 3.25 7 15 3.25 26.00 60.00 11.00 144.000 1603 324 324 192
34 646 - MUHAMMED SAVCI 10 / A 9 16 5.00 10 14 6.50 3 5 1.75 3 22 -2.50 25.00 57.00 10.75 143.000 1614 326 326 194
35 602 - AHMET CAN ARAS 10 / A 9 16 5.00 13 12 10.00 3 22 -2.50 3 22 -2.50 28.00 72.00 10.00 140.000 1643 329 329 197
36 528 - HAMZA YAĞIZÇAKIR 10 / A 5 20 0.00 13 12 10.00 4 13 0.75 3 18 -1.50 25.00 63.00 9.25 137.000 1677 332 332 200
37 527 - ENGİN SARAÇ 10 / A 10 15 6.25 10 15 6.25 3 22 -2.50 3 22 -2.50 26.00 74.00 7.50 130.000 1739 338 338 206
38 343 - KAAN MALLI 10 / A 3 22 -2.50 8 13 4.75 4 10 1.50 5 11 2.25 20.00 56.00 6.00 124.000 1803 347 347 215
39 541 - AYBÜKE ÜNER 10 / A 11 14 7.50 6 19 1.25 1 24 -5.00 5 19 0.25 23.00 76.00 4.00 116.000 1848 349 349 217
40 0 - HAYRUNİSA SIRMABIYIK 10 / A 10 15 6.25 7 18 2.50 2 22 -3.50 3 22 -2.50 22.00 77.00 2.75 111.000 1869 351 351 219
41 336 - ABDULHAKİM TURMUŞ Ö 10 / A 4 21 -1.25 8 17 3.75 5 20 0.00 3 22 -2.50 20.00 80.00 0.00 100.000 1903 355 355 222
42 336 - ABDULHAKİM TURMUŞ Ö 10 / A 4 21 -1.25 8 17 3.75 5 20 0.00 3 22 -2.50 20.00 80.00 0.00 100.000 1903 355 355 222

Genel 9.49 8.14 3.00 4.11 24.74 198.964 1939
İl 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362

İlçe 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362
Kurum 9.27 8.00 1.49 2.95 21.70 186.808 229
Şube 7.10 8.06 3.03 3.38 21.57 186.262 42

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 10. SINIF KURUMSAL DENEME -2 / PARAF YAYINLARI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 16-12-2019
İstanbul - EYÜP - Oguz Canpolat Anadolu Lisesi - 10/B
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 20 - DAMLA KULTAY 10 / B 13 9 10.75 14 4 13.00 10 6 8.50 6 10 3.50 43.00 29.00 35.75 243.000 427 118 118 18
2 266 - SİMGE MARTİ 10 / B 15 7 13.25 12 8 10.00 9 8 7.00 8 10 5.50 44.00 33.00 35.75 243.000 427 118 118 18
3 257 - YİĞİT YEŞİLYURT 10 / B 13 8 11.00 16 7 14.25 5 14 1.50 8 14 4.50 42.00 43.00 31.25 225.000 583 156 156 47
4 253 - EMİR ŞAHİN 10 / B 13 10 10.50 13 8 11.00 3 11 0.25 11 12 8.00 40.00 41.00 29.75 219.000 636 172 172 56
5 331 - CEMRE YILMAZ 10 / B 13 7 11.25 16 3 15.25 3 6 1.50 3 6 1.50 35.00 22.00 29.50 218.000 646 173 173 57
6 49 - SEMRA ŞAH İN 10 / B 19 6 17.50 10 15 6.25 5 19 0.25 9 16 5.00 43.00 56.00 29.00 216.000 664 177 177 61
7 194 - KAAN ÖZATİLA 10 / B 15 9 12.75 15 8 13.00 1 9 -1.25 7 12 4.00 38.00 38.00 28.50 214.000 689 181 181 63
8 22 - ALPEREN BULUT 10 / B 11 5 9.75 14 6 12.50 2 4 1.00 7 7 5.25 34.00 22.00 28.50 214.000 689 181 181 63
9 185 - YUSUF TOKA 10 / B 8 9 5.75 16 8 14.00 2 6 0.50 9 6 7.50 35.00 29.00 27.75 211.000 717 189 189 70

10 129 - BERNA AKSOY 10 / B 15 10 12.50 12 12 9.00 3 16 -1.00 10 14 6.50 40.00 52.00 27.00 208.000 742 192 192 73
11 242 - İREM EMRE 10 / B 15 5 13.75 12 7 10.25 1 9 -1.25 6 14 2.50 34.00 35.00 25.25 201.000 817 205 205 83
12 42 - EFZA NİDA KARUL 10 / B 13 7 11.25 15 8 13.00 0 1 -0.25 2 8 0.00 30.00 24.00 24.00 196.000 882 218 218 92
13 8 - ELİFNUR DOĞAN 10 / B 12 13 8.75 17 8 15.00 8 17 3.75 2 23 -3.75 39.00 61.00 23.75 195.000 898 219 219 93
14 23 - EREN ÖZTÜRK 10 / B 13 11 10.25 11 11 8.25 3 10 0.50 6 10 3.50 33.00 42.00 22.50 190.000 980 236 236 110
15 603 - EFSUN SARI 10 / B 12 9 9.75 9 14 5.50 6 13 2.75 7 13 3.75 34.00 49.00 21.75 187.000 1028 247 247 118
16 283 - BUSE ÖZKUR 10 / B 13 9 10.75 12 9 9.75 3 13 -0.25 3 13 -0.25 31.00 44.00 20.00 180.000 1116 262 262 132
17 181 - SUDENUR DEMİR 10 / B 10 15 6.25 12 13 8.75 4 15 0.25 8 14 4.50 34.00 57.00 19.75 179.000 1136 266 266 136
18 274 - CANSU GÜL AKOĞLU 10 / B 9 10 6.50 9 6 7.50 3 5 1.75 5 5 3.75 26.00 26.00 19.50 178.000 1151 269 269 139
19 62 - ELİF ÜNYELİ 10 / B 9 6 7.50 9 12 6.00 3 1 2.75 4 3 3.25 25.00 22.00 19.50 178.000 1151 269 269 139
20 252 - MERAL GENÇO LU 10 / B 11 6 9.50 8 11 5.25 2 10 -0.50 7 9 4.75 28.00 36.00 19.00 176.000 1187 274 274 144
21 235 - ŞEVVAL AYDIN 10 / B 13 12 10.00 11 14 7.50 4 21 -1.25 7 18 2.50 35.00 65.00 18.75 175.000 1197 277 277 147
22 138 - BEYZANUR YARATANAKUL 10 / B 11 13 7.75 12 11 9.25 6 14 2.50 3 16 -1.00 32.00 54.00 18.50 174.000 1208 278 278 148
23 290 - DAMLANUR ALTUNBAŞ 10 / B 13 9 10.75 9 15 5.25 4 15 0.25 4 10 1.50 30.00 49.00 17.75 171.000 1234 283 283 153
24 642 - BURAK HAMDİCEYHAN 10 / B 11 3 10.25 5 1 4.75 1 2 0.50 3 4 2.00 20.00 10.00 17.50 170.000 1250 285 285 155
25 0 - UTKU KÜÇÜK 10 / B 10 6 8.50 9 12 6.00 0 1 -0.25 4 10 1.50 23.00 29.00 15.75 163.000 1350 299 299 168
26 220 - YELİZ COŞKUN 10 / B 8 10 5.50 7 11 4.25 4 11 1.25 7 11 4.25 26.00 43.00 15.25 161.000 1373 300 300 169
27 222 - İREM KILIÇARSLAN 10 / B 11 9 8.75 5 6 3.50 1 11 -1.75 5 5 3.75 22.00 31.00 14.25 157.000 1424 304 304 173
28 296 - MURAT KILIÇ 10 / B 13 12 10.00 8 17 3.75 5 20 0.00 5 20 0.00 31.00 69.00 13.75 155.000 1449 305 305 174
29 265 - ESMA SAV 10 / B 11 7 9.25 8 12 5.00 0 3 -0.75 2 7 0.25 21.00 29.00 13.75 155.000 1449 305 305 174
30 342 - ESMA GÜNEŞ 10 / B 12 13 8.75 7 18 2.50 0 3 -0.75 3 3 2.25 22.00 37.00 12.75 151.000 1511 315 315 183
31 94 - FURKAN YURTSEVER 10 / B 8 16 4.00 9 10 6.50 0 2 -0.50 3 5 1.75 20.00 33.00 11.75 147.000 1566 318 318 186
32 16 - YAĞMUR SOYLU 10 / B 7 12 4.00 8 14 4.50 2 4 1.00 4 10 1.50 21.00 40.00 11.00 144.000 1603 324 324 192
33 238 - CEREN ERDEĞER 10 / B 12 8 10.00 5 14 1.50 4 21 -1.25 5 20 0.00 26.00 63.00 10.25 141.000 1632 327 327 195
34 200 - ESRA DİKİCİ 10 / B 8 17 3.75 7 13 3.75 0 12 -3.00 4 9 1.75 19.00 51.00 6.25 125.000 1790 344 344 212
35 248 - CEREN GÜRSEL 10 / B 9 16 5.00 8 17 3.75 2 23 -3.75 6 19 1.25 25.00 75.00 6.25 125.000 1790 344 344 212
36 437 - KEREM SEVİNÇHAN 10 / B 10 15 6.25 4 21 -1.25 6 19 1.25 5 20 0.00 25.00 75.00 6.25 125.000 1790 344 344 212
37 601 - ETEM EFE YILM* 10 / B 3 4 2.00 4 8 2.00 1 2 0.50 2 6 0.50 10.00 20.00 5.00 120.000 1828 348 348 216
38 173 - SİBEL ŞAHİN 10 / B 7 18 2.50 3 22 -2.50 5 18 0.50 6 19 1.25 21.00 77.00 1.75 107.000 1882 352 352 220

Genel 9.49 8.14 3.00 4.11 24.74 198.964 1939
İl 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362

İlçe 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362
Kurum 9.27 8.00 1.49 2.95 21.70 186.808 229
Şube 8.85 7.30 0.59 2.59 19.32 177.289 38

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 10. SINIF KURUMSAL DENEME -2 / PARAF YAYINLARI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 16-12-2019
İstanbul - EYÜP - Oguz Canpolat Anadolu Lisesi - 10/C
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 313 - AYŞE KELEK 10 / C 23 1 22.75 18 5 16.75 6 8 4.00 9 9 6.75 56.00 23.00 50.25 301.000 120 29 29 1
2 118 - ZEKİ SEFA İÇTÜZER 10 / C 20 5 18.75 20 4 19.00 1 5 -0.25 11 9 8.75 52.00 23.00 46.25 285.000 185 51 51 4
3 345 - H ÇAĞRI TİRYAKİ 10 / C 15 1 14.75 13 2 12.50 6 0 6.00 12 1 11.75 46.00 4.00 45.00 280.000 207 58 58 5
4 544 - ENES TİTİZ 10 / C 20 5 18.75 16 9 13.75 5 5 3.75 5 9 2.75 46.00 28.00 39.00 256.000 326 94 94 8
5 532 - AYŞEGÜL TİRİL 10 / C 16 5 14.75 13 6 11.50 2 5 0.75 8 9 5.75 39.00 25.00 32.75 231.000 524 139 139 32
6 546 - ELİFSU ÖZKAN 10 / C 15 6 13.50 10 6 8.50 4 3 3.25 9 9 6.75 38.00 24.00 32.00 228.000 549 145 145 37
7 570 - ŞEVVAL ÖZER 10 / C 20 5 18.75 16 9 13.75 4 21 -1.25 4 21 -1.25 44.00 56.00 30.00 220.000 626 170 170 55
8 509 - EFNAN TATAR 10 / C 11 12 8.00 14 8 12.00 3 13 -0.25 12 9 9.75 40.00 42.00 29.50 218.000 646 173 173 57
9 563 - RABİA GÜNDER 10 / C 17 8 15.00 11 14 7.50 3 22 -2.50 11 14 7.50 42.00 58.00 27.50 210.000 728 191 191 72

10 468 - MÜCAHİD T AKTAŞ 10 / C 10 8 8.00 12 6 10.50 5 7 3.25 8 11 5.25 35.00 32.00 27.00 208.000 742 192 192 73
11 576 - İSNA MERYEMMAVİÇİÇEK 10 / C 12 9 9.75 13 5 11.75 1 4 0.00 7 11 4.25 33.00 29.00 25.75 203.000 789 202 202 80
12 536 - SAMET GÜNAY 10 / C 16 7 14.25 11 8 9.00 2 3 1.25 5 16 1.00 34.00 34.00 25.50 202.000 803 204 204 82
13 575 - MERDO CANSEVEN 10 / C 15 10 12.50 9 14 5.50 5 13 1.75 8 10 5.50 37.00 47.00 25.25 201.000 817 205 205 83
14 588 - DİLAY ALPEREN 10 / C 16 1 15.75 9 7 7.25 1 7 -0.75 5 9 2.75 31.00 24.00 25.00 200.000 833 208 208 86
15 470 - ARDA ÖZEROL 10 / C 12 12 9.00 16 9 13.75 5 13 1.75 3 15 -0.75 36.00 49.00 23.75 195.000 898 219 219 93
16 426 - BEGÜM ZEYNEL 10 / C 12 11 9.25 13 12 10.00 1 2 0.50 5 8 3.00 31.00 33.00 22.75 191.000 966 231 231 105
17 583 - DİBA DERE 10 / C 16 9 13.75 9 12 6.00 2 10 -0.50 7 14 3.50 34.00 45.00 22.75 191.000 966 231 231 105
18 574 - ZÜLEYHA YİĞİT 10 / C 16 9 13.75 9 3 8.25 0 0 0.00 1 1 0.75 26.00 13.00 22.75 191.000 966 231 231 105
19 613 - SERHAT G * 10 / C 12 13 8.75 15 10 12.50 5 20 0.00 6 19 1.25 38.00 62.00 22.50 190.000 980 236 236 110
20 326 - PABLO ESCOBAR 10 / C 12 13 8.75 15 10 12.50 0 0 0.00 2 5 0.75 29.00 28.00 22.00 188.000 1011 243 243 114
21 552 - ERTUĞRUL DOLU 10 / C 10 15 6.25 14 10 11.50 5 5 3.75 4 15 0.25 33.00 45.00 21.75 187.000 1028 247 247 118
22 355 - UMUTCAN KAYA 10 / C 10 10 7.50 11 9 8.75 3 3 2.25 5 10 2.50 29.00 32.00 21.00 184.000 1067 254 254 124
23 136 - EMRE ERDOĞAN 10 / C 16 4 15.00 7 9 4.75 1 2 0.50 3 10 0.50 27.00 25.00 20.75 183.000 1072 255 255 125
24 578 - ESMA 10 / C 12 12 9.00 9 10 6.50 2 9 -0.25 7 11 4.25 30.00 42.00 19.50 178.000 1151 269 269 139
25 298 - SİMGE TÜMSA 10 / C 14 9 11.75 10 11 7.25 4 16 0.00 2 16 -2.00 30.00 52.00 17.00 168.000 1280 288 288 158
26 36 - SUDE TÜRKMEN 10 / C 10 12 7.00 8 14 4.50 4 17 -0.25 9 14 5.50 31.00 57.00 16.75 167.000 1295 292 292 162
27 467 - RAMAZAN CÜMLE 10 / C 8 17 3.75 6 19 1.25 10 15 6.25 7 18 2.50 31.00 69.00 13.75 155.000 1449 305 305 174
28 565 - ZİŞAN ÜNLÜ 10 / C 10 10 7.50 7 10 4.50 1 5 -0.25 2 4 1.00 20.00 29.00 12.75 151.000 1511 315 315 183
29 175 - FIRAT AKŞİT 10 / C 4 16 0.00 10 15 6.25 4 15 0.25 9 16 5.00 27.00 62.00 11.50 146.000 1579 319 319 187
30 526 - CEREN AYGÜN 10 / C 8 17 3.75 12 13 8.75 5 20 0.00 4 21 -1.25 29.00 71.00 11.25 145.000 1589 321 321 189
31 399 - BEYZA HANİFE 10 / C 8 14 4.50 9 10 6.50 0 4 -1.00 3 7 1.25 20.00 35.00 11.25 145.000 1589 321 321 189
32 25525 - BARIŞ ÇEKİN 10 / C 9 16 5.00 5 18 0.50 8 15 4.25 3 21 -2.25 25.00 70.00 7.50 130.000 1739 338 338 206
33 315 - GÜLSÜM KABİL 10 / C 8 17 3.75 5 20 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 37.00 3.75 115.000 1853 350 350 218
34 568 - EMİR MURAT ÖZDOĞAN 10 / C 8 17 3.75 6 19 1.25 5 20 0.00 2 23 -3.75 21.00 79.00 1.25 105.000 1885 353 353 221
35 535 - TAHA ARDA 10 / C 2 19 -2.75 5 14 1.50 1 13 -2.25 5 6 3.50 13.00 52.00 0.00 100.000 1903 355 355 222
36 553 - TALHA ERÖZ 10 / C 4 17 -0.25 5 14 1.50 1 16 -3.00 2 16 -2.00 12.00 63.00 -3.75 85.000 1925 359 359 226

Genel 9.49 8.14 3.00 4.11 24.74 198.964 1939
İl 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362

İlçe 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362
Kurum 9.27 8.00 1.49 2.95 21.70 186.808 229
Şube 9.83 8.26 0.86 2.80 21.76 187.028 36

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 10. SINIF KURUMSAL DENEME -2 / PARAF YAYINLARI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 16-12-2019
İstanbul - EYÜP - Oguz Canpolat Anadolu Lisesi - 10/D
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 50 - RÜYA HAKKO 10 / D 14 11 11.25 17 7 15.25 10 15 6.25 12 12 9.00 53.00 45.00 41.75 267.000 269 76 76 6
2 559 - NUR EROL 10 / D 18 5 16.75 14 9 11.75 5 5 3.75 7 8 5.00 44.00 27.00 37.25 249.000 377 106 106 14
3 555 - AYÇA GÜNEŞ 10 / D 18 4 17.00 13 9 10.75 6 7 4.25 8 14 4.50 45.00 34.00 36.50 246.000 399 112 112 16
4 551 - BUĞRA AKINNCANDANN 10 / D 14 11 11.25 12 10 9.50 7 10 4.50 13 11 10.25 46.00 42.00 35.50 242.000 439 121 121 20
5 31 - VENÜSÜN KIZI 10 / D 14 11 11.25 14 11 11.25 8 14 4.50 11 12 8.00 47.00 48.00 35.00 240.000 462 126 126 23
6 195 - EMİR ŞAHİN 10 / D 14 11 11.25 13 11 10.25 8 14 4.50 11 13 7.75 46.00 49.00 33.75 235.000 489 134 134 28
7 244 - ZEYNEP ÖZEN 10 / D 17 8 15.00 17 5 15.75 0 3 -0.75 5 6 3.50 39.00 22.00 33.50 234.000 495 135 135 29
8 516 - YAĞMUR ÇOKHIZLI 10 / D 17 8 15.00 14 9 11.75 4 8 2.00 6 7 4.25 41.00 32.00 33.00 232.000 514 137 137 30
9 488 - YASİN ÖKSÜZ 10 / D 14 11 11.25 14 10 11.50 6 10 3.50 9 12 6.00 43.00 43.00 32.25 229.000 537 142 142 34

10 534 - RABİA ÖZDEMİR 10 / D 14 11 11.25 15 5 13.75 5 6 3.50 6 11 3.25 40.00 33.00 31.75 227.000 564 149 149 40
11 93 - ÖMER AGAH TOKA 10 / D 15 10 12.50 15 10 12.50 6 7 4.25 6 14 2.50 42.00 41.00 31.75 227.000 564 149 149 40
12 228 - İLAYDA KÖYLÜ 10 / D 12 5 10.75 17 4 16.00 2 7 0.25 6 6 4.50 37.00 22.00 31.50 226.000 575 154 154 45
13 598 - ÖMER ESAT ŞİMŞEK 10 / D 13 12 10.00 11 14 7.50 10 15 6.25 11 13 7.75 45.00 54.00 31.50 226.000 575 154 154 45
14 571 - BERKE ÇELİK 10 / D 15 10 12.50 16 9 13.75 8 17 3.75 6 19 1.25 45.00 55.00 31.25 225.000 583 156 156 47
15 41 - ECEA KAPLAN 10 / D 12 13 8.75 13 10 10.50 8 17 3.75 11 13 7.75 44.00 53.00 30.75 223.000 599 162 162 51
16 564 - PINARİTTO HIZLI 10 / D 15 10 12.50 14 9 11.75 4 8 2.00 6 8 4.00 39.00 35.00 30.25 221.000 619 167 167 53
17 377 - EBRAR CİVELEK 10 / D 14 11 11.25 12 5 10.75 5 6 3.50 6 11 3.25 37.00 33.00 28.75 215.000 676 179 179 62
18 2 - KAAN AGA A AKSU 10 / D 15 10 12.50 13 12 10.00 6 9 3.75 6 16 2.00 40.00 47.00 28.25 213.000 698 183 183 65
19 332 - ERVA BEŞİROĞLU 10 / D 13 10 10.50 10 14 6.50 8 7 6.25 8 14 4.50 39.00 45.00 27.75 211.000 717 189 189 70
20 397 - DENİZ AGA KARAÇAY 10 / D 15 10 12.50 12 11 9.25 4 8 2.00 5 11 2.25 36.00 40.00 26.00 204.000 775 198 198 77
21 538 - DREJİ HIZLI 10 / D 14 10 11.50 14 9 11.75 3 8 1.00 4 9 1.75 35.00 36.00 26.00 204.000 775 198 198 77
22 167 - ÖZGE GÜNER 10 / D 11 13 7.75 11 14 7.50 6 19 1.25 11 13 7.75 39.00 59.00 24.25 197.000 868 213 213 88
23 466 - ÖZCAN BEYAZIT 10 / D 14 7 12.25 9 4 8.00 1 10 -1.50 8 12 5.00 32.00 33.00 23.75 195.000 898 219 219 93
24 557 - CANSU ERGANİ 10 / D 12 12 9.00 16 9 13.75 2 5 0.75 5 19 0.25 35.00 45.00 23.75 195.000 898 219 219 93
25 25 - ÖZKAN KAYA 10 / D 12 13 8.75 14 10 11.50 5 10 2.50 3 10 0.50 34.00 43.00 23.25 193.000 934 227 227 101
26 556 - ZEUS HIZLI TANRI 10 / D 16 9 13.75 10 15 6.25 5 7 3.25 0 1 -0.25 31.00 32.00 23.00 192.000 946 228 228 102
27 461 - ALARASU AY 10 / D 11 7 9.25 10 9 7.75 2 5 0.75 7 11 4.25 30.00 32.00 22.00 188.000 1011 243 243 114
28 236 - DALİDA GÜNEY 10 / D 12 8 10.00 13 9 10.75 1 6 -0.50 3 7 1.25 29.00 30.00 21.50 186.000 1040 249 249 120
29 518 - SİMAY AKSU 10 / D 13 11 10.25 13 12 10.00 1 3 0.25 5 20 0.00 32.00 46.00 20.50 182.000 1086 257 257 127
30 0 - YAĞIZ ZZHIZLIOĞLU 10 / D 10 15 6.25 13 12 10.00 6 15 2.25 3 5 1.75 32.00 47.00 20.25 181.000 1102 259 259 129
31 28 - SİNEM PO *AZ 10 / D 12 13 8.75 12 11 9.25 5 11 2.25 2 10 -0.50 31.00 45.00 19.75 179.000 1136 266 266 136
32 543 - CEREN ÜRKMEZ 10 / D 8 4 7.00 11 7 9.25 2 10 -0.50 2 4 1.00 23.00 25.00 16.75 167.000 1295 292 292 162
33 73 - UĞUR SEZER 10 / D 8 17 3.75 11 14 7.50 0 0 0.00 5 20 0.00 24.00 51.00 11.25 145.000 1589 321 321 189
34 380 - MELİSA ERKOVAN 10 / D 11 14 7.50 8 16 4.00 0 3 -0.75 3 16 -1.00 22.00 49.00 9.75 139.000 1661 331 331 199
35 13 - İREM KOÇAK 10 / D 6 7 4.25 2 5 0.75 1 0 1.00 3 3 2.25 12.00 15.00 8.25 133.000 1715 336 336 204

Genel 9.49 8.14 3.00 4.11 24.74 198.964 1939
İl 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362

İlçe 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362
Kurum 9.27 8.00 1.49 2.95 21.70 186.808 229
Şube 10.71 10.23 2.39 3.58 26.91 207.657 35

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 10. SINIF KURUMSAL DENEME -2 / PARAF YAYINLARI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 16-12-2019
İstanbul - EYÜP - Oguz Canpolat Anadolu Lisesi - 10/E
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 586 - YUSUF KÖLEOĞLU 10 / E 18 5 16.75 14 9 11.75 11 5 9.75 12 8 10.00 55.00 27.00 48.25 293.000 150 41 41 2
2 611 - MELİKE ARABACI 10 / E 13 9 10.75 16 5 14.75 8 3 7.25 9 7 7.25 46.00 24.00 40.00 260.000 298 83 83 7
3 572 - GÜLSÜM ZÜLKADİR 10 / E 18 7 16.25 17 7 15.25 1 2 0.50 7 15 3.25 43.00 31.00 35.25 241.000 454 124 124 22
4 618 - METİN OKTAYTOSUN 10 / E 15 5 13.75 9 10 6.50 12 7 10.25 8 16 4.00 44.00 38.00 34.50 238.000 473 129 129 24
5 635 - ZEYNEP AYDIN 10 / E 17 5 15.75 13 8 11.00 2 0 2.00 8 9 5.75 40.00 22.00 34.50 238.000 473 129 129 24
6 584 - İLARA TATAR 10 / E 15 7 13.25 15 7 13.25 2 1 1.75 9 13 5.75 41.00 28.00 34.00 236.000 484 133 133 27
7 375 - ENES EFE BAYRAKTAR 10 / E 16 6 14.50 14 6 12.50 1 0 1.00 7 11 4.25 38.00 23.00 32.25 229.000 537 142 142 34
8 616 - YILDIRAY ERSİN 10 / E 14 9 11.75 13 7 11.25 3 3 2.25 8 4 7.00 38.00 23.00 32.25 229.000 537 142 142 34
9 582 - MELİKE TAVİL 10 / E 15 6 13.50 8 5 6.75 8 2 7.50 5 3 4.25 36.00 16.00 32.00 228.000 549 145 145 37

10 549 - SERRA TUNER 10 / E 16 6 14.50 12 8 10.00 3 4 2.00 6 3 5.25 37.00 21.00 31.75 227.000 564 149 149 40
11 623 - BEYZA KARAÇ 10 / E 14 7 12.25 12 8 10.00 5 5 3.75 9 13 5.75 40.00 33.00 31.75 227.000 564 149 149 40
12 500 - EYMEN ULUSOY 10 / E 18 6 16.50 13 11 10.25 0 6 -1.50 7 7 5.25 38.00 30.00 30.50 222.000 610 164 164 52
13 641 - SUDE NUR ARSLAN 10 / E 10 10 7.50 17 4 16.00 1 3 0.25 10 14 6.50 38.00 31.00 30.25 221.000 619 167 167 53
14 622 - İPEK ÇULFAZ 10 / E 13 6 11.50 13 10 10.50 4 1 3.75 6 9 3.75 36.00 26.00 29.50 218.000 646 173 173 57
15 608 - İPEK KARAKUŞ 10 / E 11 8 9.00 12 8 10.00 4 3 3.25 9 12 6.00 36.00 31.00 28.25 213.000 698 183 183 65
16 633 - SEZGİN KAYADUMAN 10 / E 9 5 7.75 10 9 7.75 4 3 3.25 9 4 8.00 32.00 21.00 26.75 207.000 755 194 194 75
17 596 - YAKUP KİRAZ 10 / E 13 6 11.50 14 10 11.50 0 6 -1.50 7 9 4.75 34.00 31.00 26.25 205.000 766 196 196 76
18 590 - MERT KAR 10 / E 17 6 15.50 14 6 12.50 6 19 1.25 2 21 -3.25 39.00 52.00 26.00 204.000 775 198 198 77
19 547 - ENES TALHA ERDEM 10 / E 16 6 14.50 11 11 8.25 2 2 1.50 4 12 1.00 33.00 31.00 25.25 201.000 817 205 205 83
20 620 - SELİN SAĞLAM 10 / E 14 5 12.75 13 7 11.25 1 0 1.00 1 6 -0.50 29.00 18.00 24.50 198.000 855 211 211 87
21 621 - ECE DOĞRAMACI 10 / E 13 11 10.25 14 11 11.25 0 2 -0.50 6 13 2.75 33.00 37.00 23.75 195.000 898 219 219 93
22 81 - ARDA AŞKIN 10 / E 15 8 13.00 9 13 5.75 3 0 3.00 5 15 1.25 32.00 36.00 23.00 192.000 946 228 228 102
23 600 - TUANA OKYAY 10 / E 15 2 14.50 9 9 6.75 0 4 -1.00 3 5 1.75 27.00 20.00 22.00 188.000 1011 243 243 114
24 587 - SUDEM ÖZDEMİR 10 / E 15 9 12.75 9 14 5.50 3 4 2.00 3 7 1.25 30.00 34.00 21.50 186.000 1040 249 249 120
25 640 - AZRA GÜNAY 10 / E 12 9 9.75 10 14 6.50 5 16 1.00 7 11 4.25 34.00 50.00 21.50 186.000 1040 249 249 120
26 639 - YUSUF ALİ TERZİ 10 / E 13 6 11.50 9 10 6.50 2 5 0.75 6 13 2.75 30.00 34.00 21.50 186.000 1040 249 249 120
27 577 - AÇELYA ERDOĞAN 10 / E 14 9 11.75 6 2 5.50 0 1 -0.25 6 12 3.00 26.00 24.00 20.00 180.000 1116 262 262 132
28 632 - AHMET EREN EKİNCİ 10 / E 12 4 11.00 10 9 7.75 0 3 -0.75 4 8 2.00 26.00 24.00 20.00 180.000 1116 262 262 132
29 626 - ÖMER AYAZMA 10 / E 13 11 10.25 12 12 9.00 0 8 -2.00 6 14 2.50 31.00 45.00 19.75 179.000 1136 266 266 136
30 591 - AZAD ERÜNVER 10 / E 12 12 9.00 11 14 7.50 4 21 -1.25 8 17 3.75 35.00 64.00 19.00 176.000 1187 274 274 144
31 624 - AYBERK TÜRER 10 / E 12 8 10.00 9 9 6.75 2 4 1.00 3 10 0.50 26.00 31.00 18.25 173.000 1215 279 279 149
32 604 - NİSA NUR YEŞİL 10 / E 12 7 10.25 6 9 3.75 3 6 1.50 4 7 2.25 25.00 29.00 17.75 171.000 1234 283 283 153
33 592 - KAAN YUSUF YALÇINKAYA 10 / E 12 10 9.50 7 12 4.00 0 0 0.00 6 10 3.50 25.00 32.00 17.00 168.000 1280 288 288 158
34 617 - ÇİĞDEM ÜNSAL 10 / E 10 8 8.00 6 10 3.50 3 8 1.00 3 7 1.25 22.00 33.00 13.75 155.000 1449 305 305 174
35 599 - İLKNUR KARA 10 / E 10 10 7.50 6 17 1.75 4 13 0.75 7 16 3.00 27.00 56.00 13.00 152.000 1499 314 314 182
36 0 - MUSTAFA UZUN 10 / E 12 13 8.75 7 18 2.50 0 0 0.00 5 16 1.00 24.00 47.00 12.25 149.000 1545 317 317 185
37 589 - NEŞE KOR 10 / E 10 12 7.00 6 12 3.00 3 12 0.00 3 12 0.00 22.00 48.00 10.00 140.000 1643 329 329 197
38 636 - IŞIL SUSTAM 10 / E 10 11 7.25 4 14 0.50 1 11 -1.75 4 13 0.75 19.00 49.00 6.75 127.000 1775 343 343 211
39 619 - MİRAC FATİHKAYA 10 / E 1 24 -5.00 2 23 -3.75 0 2 -0.50 5 12 2.00 8.00 61.00 -7.25 71.000 1936 362 362 229

Genel 9.49 8.14 3.00 4.11 24.74 198.964 1939
İl 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362

İlçe 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362
Kurum 9.27 8.00 1.49 2.95 21.70 186.808 229
Şube 11.19 8.08 1.60 3.42 24.29 197.154 39

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PRF 10. SINIF KURUMSAL DENEME -2 / PARAF YAYINLARI 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 16-12-2019
İstanbul - EYÜP - Oguz Canpolat Anadolu Lisesi - 10/F
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 650 - ELİF MUTLU 10 / F 18 5 16.75 20 2 19.50 6 4 5.00 7 3 6.25 51.00 14.00 47.50 290.000 164 48 48 3
2 237 - SILA DEVECİ 10 / F 18 5 16.75 17 3 16.25 5 4 4.00 2 2 1.50 42.00 14.00 38.50 254.000 342 98 98 10
3 152 - ÖZLEM DEMİR 10 / F 15 6 13.50 14 4 13.00 5 5 3.75 7 4 6.00 41.00 19.00 36.25 245.000 410 116 116 17
4 665 - GÜLSELİ SARI 10 / F 15 9 12.75 13 9 10.75 5 14 1.50 11 7 9.25 44.00 39.00 34.25 237.000 480 132 132 26
5 89 - IRMAK GÜGERCİNOĞL 10 / F 16 5 14.75 13 5 11.75 2 7 0.25 7 7 5.25 38.00 24.00 32.00 228.000 549 145 145 37
6 0 - İLAYDA GÜLHAN 10 / F 15 4 14.00 10 10 7.50 1 8 -1.00 5 5 3.75 31.00 27.00 24.25 197.000 868 213 213 88
7 524 - KAAN RESUL KARAÇOMAK 10 / F 10 12 7.00 12 9 9.75 1 4 0.00 9 11 6.25 32.00 36.00 23.00 192.000 946 228 228 102
8 178 - BORAN ÖZCAN 10 / F 8 10 5.50 13 11 10.25 0 9 -2.25 12 11 9.25 33.00 41.00 22.75 191.000 966 231 231 105
9 529 - KAYRA USTA 10 / F 11 10 8.50 15 7 13.25 4 13 0.75 1 4 0.00 31.00 34.00 22.50 190.000 980 236 236 110

10 270 - BUSE MUDAK 10 / F 11 12 8.00 13 9 10.75 1 6 -0.50 5 5 3.75 30.00 32.00 22.00 188.000 1011 243 243 114
11 533 - BATUHAN TÜRKKAN 10 / F 9 9 6.75 12 12 9.00 0 9 -2.25 10 12 7.00 31.00 42.00 20.50 182.000 1086 257 257 127
12 416 - BERİTAN ORAL 10 / F 13 4 12.00 9 7 7.25 1 5 -0.25 2 3 1.25 25.00 19.00 20.25 181.000 1102 259 259 129
13 405 - ÖMER ALTUĞ 10 / F 6 6 4.50 13 4 12.00 6 19 1.25 7 18 2.50 32.00 47.00 20.25 181.000 1102 259 259 129
14 263 - BUSE İLMAZ 10 / F 12 5 10.75 9 6 7.50 2 4 1.00 0 1 -0.25 23.00 16.00 19.00 176.000 1187 274 274 144
15 540 - EFE POLAT KAVUK 10 / F 12 12 9.00 11 10 8.50 4 16 0.00 5 17 0.75 32.00 55.00 18.25 173.000 1215 279 279 149
16 456 - EMİRHAN EVYAPAN 10 / F 12 4 11.00 1 1 0.75 6 3 5.25 1 0 1.00 20.00 8.00 18.00 172.000 1224 281 281 151
17 250 - GİZEM YETER 10 / F 8 7 6.25 11 7 9.25 3 3 2.25 2 7 0.25 24.00 24.00 18.00 172.000 1224 281 281 151
18 78 - SİMGENUR KESKİN 10 / F 11 9 8.75 9 8 7.00 2 4 1.00 3 10 0.50 25.00 31.00 17.25 169.000 1265 287 287 157
19 550 - SATI AYHAN 10 / F 12 4 11.00 5 4 4.00 1 3 0.25 2 1 1.75 20.00 12.00 17.00 168.000 1280 288 288 158
20 457 - YAVUZ BAKIR 10 / F 15 8 13.00 6 6 4.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 21.00 16.00 17.00 168.000 1280 288 288 158
21 128 - MEHMET TIRIL 10 / F 14 11 11.25 9 15 5.25 2 15 -1.75 4 9 1.75 29.00 50.00 16.50 166.000 1310 294 294 164
22 432 - İCLAL YÜKSEL 10 / F 15 5 13.75 4 10 1.50 4 13 0.75 4 15 0.25 27.00 43.00 16.25 165.000 1322 296 296 166
23 453 - ENES AYAN 10 / F 9 16 5.00 11 8 9.00 2 10 -0.50 2 3 1.25 24.00 37.00 14.75 159.000 1402 301 301 170
24 448 - HATİCE GÖKDUMAN 10 / F 13 6 11.50 8 10 5.50 1 5 -0.25 1 13 -2.25 23.00 34.00 14.50 158.000 1417 303 303 172
25 537 - ÖMÜR GÜRSEL 10 / F 10 12 7.00 10 15 6.25 2 8 0.00 2 6 0.50 24.00 41.00 13.75 155.000 1449 305 305 174
26 562 - YİĞİT SAPMAZ 10 / F 10 10 7.50 8 16 4.00 0 6 -1.50 6 10 3.50 24.00 42.00 13.50 154.000 1476 310 310 179
27 46 - SILA AKARLAR 10 / F 10 4 9.00 5 1 4.75 0 1 -0.25 1 5 -0.25 16.00 11.00 13.25 153.000 1490 312 312 180
28 373 - TAHA MERT KELEŞ 10 / F 6 7 4.25 5 4 4.00 0 1 -0.25 6 3 5.25 17.00 15.00 13.25 153.000 1490 312 312 180
29 135 - YAREN ÖNAL 10 / F 6 4 5.00 5 4 4.00 1 2 0.50 2 5 0.75 14.00 15.00 10.25 141.000 1632 327 327 195
30 460 - ALARA GÜNGÖR 10 / F 12 6 10.50 1 8 -1.00 1 10 -1.50 3 8 1.00 17.00 32.00 9.00 136.000 1687 333 333 201
31 561 - MERT YILMAZYANIK 10 / F 8 11 5.25 6 13 2.75 2 7 0.25 4 14 0.50 20.00 45.00 8.75 135.000 1698 334 334 202
32 634 - BERHAN DUMAN 10 / F 2 7 0.25 9 4 8.00 1 1 0.75 0 2 -0.50 12.00 14.00 8.50 134.000 1707 335 335 203
33 193 - SUDE NAZ ÇEVİK 10 / F 4 0 4.00 4 2 3.50 1 1 0.75 0 0 0.00 9.00 3.00 8.25 133.000 1715 336 336 204
34 192 - ALİŞAN SÜRGÜVENÇ 10 / F 7 15 3.25 5 20 0.00 4 20 -1.00 9 15 5.25 25.00 70.00 7.50 130.000 1739 338 338 206
35 612 - AHMET KARATAŞ 10 / F 9 16 5.00 6 19 1.25 6 19 1.25 5 20 0.00 26.00 74.00 7.50 130.000 1739 338 338 206
36 414 - VAHİDE NUR İSTENCİ 10 / F 14 9 11.75 4 20 -1.00 2 14 -1.50 3 20 -2.00 23.00 63.00 7.25 129.000 1757 342 342 210
37 109 - HAZAL MEŞE 10 / F 4 18 -0.50 3 18 -1.50 5 15 1.25 4 16 0.00 16.00 67.00 -0.75 97.000 1911 358 358 225
38 497 - KAAN ARIÇ 10 / F 4 21 -1.25 4 18 -0.50 4 20 -1.00 2 23 -3.75 14.00 82.00 -6.50 74.000 1932 360 360 227
39 614 - MUSTAFA BEKTAŞ 10 / F 4 20 -1.00 1 16 -3.00 2 12 -1.00 2 15 -1.75 9.00 63.00 -6.75 73.000 1934 361 361 228

Genel 9.49 8.14 3.00 4.11 24.74 198.964 1939
İl 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362

İlçe 10.55 9.10 4.32 5.07 29.04 216.155 362
Kurum 9.27 8.00 1.49 2.95 21.70 186.808 229
Şube 8.26 6.29 0.38 1.93 16.85 167.410 39

ORTALAMALAR KATILIMLAR


