
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP OGUZ CANPOLAT ANADOLU LİSESİ 10. SINIF 6.SAYI 147 147 387 901

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,50 8,71 12,32 4,36 2,18 3,82 4,16 1,96 3,67 4,44 1,89 3,97 4,03 1,10 3,75 9,40 5,22 8,10 4,01 2,64 3,35 3,66 2,44 3,05 4,38 2,42 3,77 52,94 28,56 45,80 278,440

Okul Ortalaması 13,32 9,36 10,98 3,65 2,40 3,05 2,87 2,26 2,31 3,20 2,17 2,65 2,79 1,44 2,43 3,27 4,37 2,18 1,79 2,48 1,17 1,57 2,23 1,01 2,55 2,52 1,92 35,01 29,23 27,70 224,000

KATILIMLAR

1 540 ZEYNEP YILMAZ 10C 23 6 21,50 5 2 4,50 7 1 6,75 8 0 8,00 6 0 6,00 6 4 5,00 3 3 2,25 7 1 6,75 9 0 9,00 74 17 69,75 349,594 132

2 89 ŞEYMA KAYA 10D 21 6 19,50 8 0 8,00 7 1 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 13 3 12,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 7 2 6,50 69 18 64,50 333,742 187

3 342 SAFA BÜYÜK 10B 23 6 21,50 7 1 6,75 3 4 2,00 7 1 6,75 4 2 3,50 8 3 7,25 5 2 4,50 4 2 3,50 8 2 7,50 69 23 63,25 329,955 198

4 876 MEDİNE ELİTAŞ 10D 21 5 19,75 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 6 0 6,00 8 3 7,25 4 0 4,00 4 3 3,25 7 2 6,50 66 17 61,75 325,603 216

5 41 DURU BİRSİN 10B 23 4 22,00 6 2 5,50 3 3 2,25 7 1 6,75 4 2 3,50 7 3 6,25 5 2 4,50 4 2 3,50 7 2 6,50 66 21 60,75 322,335 233

6 641 YAĞMUR KAVUK 10C 25 5 23,75 7 0 7,00 2 4 1,00 5 2 4,50 5 1 4,75 6 5 4,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 6 3 5,25 62 28 55,00 304,613 329

7 290 SÜMEYYE İŞCANLI 10B 23 5 21,75 7 1 6,75 6 2 5,50 1 7 -0,75 5 1 4,75 7 8 5,00 3 5 1,75 4 4 3,00 7 3 6,25 63 36 54,00 301,937 342

8 379 ECE AYISIT 10B 23 3 22,25 4 3 3,25 5 1 4,75 5 3 4,25 6 0 6,00 4 2 3,50 2 4 1,00 6 1 5,75 4 3 3,25 59 20 54,00 301,832 343

9 399 EMİR KÖPRÜLÜ 10B 19 7 17,25 7 1 6,75 5 2 4,50 7 1 6,75 5 1 4,75 6 4 5,00 3 5 1,75 5 3 4,25 3 1 2,75 60 25 53,75 301,680 344

10 548 ECEN ÇELEN 10C 23 1 22,75 7 1 6,75 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 57 13 53,75 300,705 346

11 477 MELİS ELMAS 10C 23 3 22,25 7 1 6,75 5 1 4,75 7 1 6,75 4 2 3,50 4 5 2,75 2 1 1,75 2 4 1,00 3 0 3,00 57 18 52,50 297,153 354

12 633 NEHİR BOZKURT 10D 19 8 17,00 6 2 5,50 4 2 3,50 5 3 4,25 5 1 4,75 6 2 5,50 5 1 4,75 4 3 3,25 3 4 2,00 57 26 50,50 291,993 385

13 415 BİLAL ZENGİN 10B 13 10 10,50 6 2 5,50 6 1 5,75 7 1 6,75 5 1 4,75 5 5 3,75 4 3 3,25 4 3 3,25 7 2 6,50 57 28 50,00 291,455 388

14 139 MEHMET EGE POLA 10A 13 5 11,75 6 2 5,50 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 3 0 3,00 6 2 5,50 4 1 3,75 7 1 6,75 53 15 49,25 289,158 400

15 625 ALPEREN EREN 10D 15 2 14,50 8 0 8,00 3 1 2,75 7 0 7,00 4 1 3,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 6 2 5,50 51 8 49,00 287,709 408

16 78 YİĞİT KÜÇÜKKAYA 10A 12 2 11,50 7 1 6,75 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 5 4 4,00 5 3 4,25 4 1 3,75 52 16 48,00 285,273 419

17 983 MELEKAKKOYUN 10D 19 10 16,50 6 0 6,00 6 1 5,75 6 2 5,50 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 3 2,25 54 24 48,00 284,293 424

18 490 ARİF BOZKURT 10C 16 13 12,75 7 1 6,75 6 1 5,75 5 3 4,25 3 3 2,25 2 1 1,75 5 2 4,50 4 4 3,00 7 3 6,25 55 31 47,25 282,926 428

19 649 SILANUR YILMAZ 10D 16 8 14,00 2 3 1,25 6 2 5,50 4 4 3,00 6 0 6,00 10 6 8,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 8 2 7,50 54 28 47,00 281,812 432

20 309 CEMRE ŞALCIOĞLU 10B 20 5 18,75 5 1 4,75 3 1 2,75 6 2 5,50 6 0 6,00 4 3 3,25 3 3 2,25 1 3 0,25 4 3 3,25 52 21 46,75 280,323 440

21 47 BEREN ÇOLAK 10A 21 5 19,75 6 1 5,75 2 3 1,25 6 1 5,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 49 14 45,50 276,536 459

22 355 NİSA HASAR 10C 17 5 15,75 5 1 4,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 2 3,50 3 5 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 6 2 5,50 49 18 44,50 274,160 473

23 16 ELİF N*  TURGUT 10A 23 7 21,25 7 1 6,75 4 4 3,00 5 3 4,25 4 2 3,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 5 5 3,75 52 29 44,75 273,926 474

24 283 DAMLA ALTAN 10B 26 4 25,00 4 3 3,25 5 3 4,25 5 3 4,25 4 2 3,50 2 2 1,50 3 5 1,75 2 3 1,25 51 25 44,75 273,389 481

25 14 YİĞİT EFE ÖZ 10A 12 5 10,75 7 1 6,75 4 1 3,75 4 2 3,50 2 1 1,75 6 1 5,75 5 5 3,75 5 3 4,25 4 1 3,75 49 20 44,00 273,337 485

26 469 HACER ECRİN EFE 10C 19 7 17,25 2 4 1,00 4 2 3,50 5 3 4,25 5 1 4,75 2 3 1,25 4 4 3,00 3 5 1,75 8 2 7,50 52 31 44,25 273,263 486

27 457 YAĞIZ ADA 10C 18 9 15,75 7 1 6,75 5 2 4,50 4 4 3,00 5 1 4,75 6 13 2,75 3 7 1,25 2 7 0,25 6 4 5,00 56 48 44,00 272,477 490

28 466 MELİSA BETUR 10C 13 11 10,25 5 2 4,50 6 0 6,00 5 2 4,50 5 1 4,75 9 6 7,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 5 2,75 51 29 43,75 272,430 491

29 303 ELA CİHAN 10B 19 8 17,00 4 3 3,25 6 2 5,50 5 3 4,25 5 1 4,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 5 0,75 7 2 6,50 51 30 43,50 270,841 498
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Genel Ortalama 14,50 8,71 12,32 4,36 2,18 3,82 4,16 1,96 3,67 4,44 1,89 3,97 4,03 1,10 3,75 9,40 5,22 8,10 4,01 2,64 3,35 3,66 2,44 3,05 4,38 2,42 3,77 52,94 28,56 45,80 278,440

Okul Ortalaması 13,32 9,36 10,98 3,65 2,40 3,05 2,87 2,26 2,31 3,20 2,17 2,65 2,79 1,44 2,43 3,27 4,37 2,18 1,79 2,48 1,17 1,57 2,23 1,01 2,55 2,52 1,92 35,01 29,23 27,70 224,000

KATILIMLAR

30 871 BEREN KAHRAMAN 10D 17 7 15,25 2 0 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 3 2 2,50 6 3 5,25 3 1 2,75 5 2 4,50 3 2 2,50 48 21 42,75 268,914 505

31 62 BULUT KARADAŞ 10B 15 4 14,00 6 2 5,50 5 2 4,50 4 3 3,25 6 0 6,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 46 16 42,00 266,632 513

32 506 DOĞAN HAZAR 10C 17 5 15,75 6 2 5,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 6 2 5,50 5 3 4,25 2 2 1,50 2 4 1,00 47 20 42,00 266,475 515

33 373 ESİLA GÜNDOĞDU 10B 18 6 16,50 4 2 3,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 1 4,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 45 15 41,25 264,103 521

34 313 ZEHRA YENTUR 10B 23 6 21,50 5 2 4,50 4 0 4,00 4 3 3,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 3 3,25 46 18 41,50 264,084 523

35 251 BÜŞRA IŞIK 10B 20 7 18,25 4 2 3,50 3 2 2,50 6 1 5,75 4 2 3,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 46 19 41,25 263,825 524

36 273 NEHİR EREN 10B 21 6 19,50 5 3 4,25 4 4 3,00 4 4 3,00 5 0 5,00 2 4 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 47 25 40,75 262,160 539

37 952 ALMİNA TARĞIT 10D 20 7 18,25 3 5 1,75 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 8 3 7,25 2 3 1,25 1 1 0,75 7 3 6,25 49 34 40,50 261,701 545

38 644 DEFNE GÜNDÜZ 10D 13 14 9,50 5 3 4,25 1 3 0,25 7 1 6,75 6 0 6,00 5 4 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 3 4,25 47 30 39,50 259,852 556

39 413 NİSA TARĞIT 10A 14 10 11,50 4 3 3,25 4 3 3,25 6 2 5,50 5 1 4,75 4 9 1,75 5 2 4,50 2 3 1,25 4 3 3,25 48 36 39,00 258,099 559

40 377 NİHAL MELEMEZ 10B 22 8 20,00 5 2 4,50 3 1 2,75 4 3 3,25 4 2 3,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 3 3,25 45 23 39,25 257,536 562

41 581 BERRA EZBERCI 10D 10 12 7,00 2 5 0,75 4 1 3,75 5 2 4,50 3 0 3,00 11 4 10,00 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 46 30 38,50 257,201 565

42 805 ELA YÜCE 10D 14 7 12,25 5 3 4,25 4 1 3,75 4 3 3,25 4 2 3,50 8 3 7,25 0 2 -0,50 5 1 4,75 44 22 38,50 256,309 570

43 372 YAĞMUR SARITEPE 10B 14 7 12,25 5 2 4,50 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 2 5 0,75 2 6 0,50 4 5 2,75 5 3 4,25 46 33 37,75 254,184 582

44 989 İREM SU TAYFUR 10D 16 9 13,75 3 4 2,00 2 4 1,00 5 0 5,00 5 1 4,75 4 6 2,50 3 3 2,25 3 0 3,00 3 3 2,25 44 30 36,50 250,232 596

45 498 SALİH BİBER 10C 13 10 10,50 8 0 8,00 5 1 4,75 4 3 3,25 5 1 4,75 1 3 0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 43 27 36,25 249,793 598

46 636 FATMA DEM RBAŞ 10D 2 0 2,00 7 0 7,00 2 0 2,00 5 1 4,75 5 1 4,75 10 1 9,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 3 2,25 38 9 35,75 249,425 603

47 193 POYRAZ BAŞKAYA 10A 23 7 21,25 6 2 5,50 7 1 6,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 3 7 1,25 1 4 0,00 44 31 36,25 248,205 604

48 988 IRMAK ÜSNET 10D 13 8 11,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 0 6,00 4 2 3,50 5 3 4,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 6 4 5,00 42 26 35,50 247,563 605

49 583 ELA NAZ TOPAL 10D 18 7 16,25 5 0 5,00 4 2 3,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 39 15 35,25 246,119 610

50 284 HİRA NUR GÖKÇE 10B 16 4 15,00 5 1 4,75 4 1 3,75 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 5 1,75 40 21 34,75 244,589 621

51 20 ECE NAZLI ŞEN 10A 13 10 10,50 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 3 2,25 3 1 2,75 3 6 1,50 41 27 34,25 243,851 628

52 516 İREM ÖZBEK 10A 14 5 12,75 5 3 4,25 2 5 0,75 6 1 5,75 4 2 3,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 6 4 5,00 40 28 33,00 239,721 636

53 604 AHMET ÖZHAN 10D 16 14 12,50 4 4 3,00 3 5 1,75 5 3 4,25 4 2 3,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 41 33 32,75 238,982 639

54 2 ÖMER AYDIN 10A 10 12 7,00 4 3 3,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 0 3,00 1 2 0,50 38 23 32,25 238,264 641

55 8 KAAN KEMAHLI 10A 13 11 10,25 6 1 5,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 5 7 3,25 4 4 3,00 4 4 3,00 2 3 1,25 42 39 32,25 237,901 642

56 298 UMUT ÇELEBİ 10B 22 7 20,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 3 3,25 4 3 3,25 3 0 3,00 36 14 32,50 237,443 645

57 228 ELİF KÖSE 10B 15 8 13,00 1 7 -0,75 2 1 1,75 4 4 3,00 4 2 3,50 5 4 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 3 3,25 40 33 31,75 236,041 647

58 611 TUANA 10D 15 8 13,00 3 4 2,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 6 0 6,00 36 17 31,75 236,031 648
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Genel Ortalama 14,50 8,71 12,32 4,36 2,18 3,82 4,16 1,96 3,67 4,44 1,89 3,97 4,03 1,10 3,75 9,40 5,22 8,10 4,01 2,64 3,35 3,66 2,44 3,05 4,38 2,42 3,77 52,94 28,56 45,80 278,440
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KATILIMLAR

59 49 ECRİN SÜLÜ 10A 20 3 19,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 35 13 31,75 235,088 651

60 512 SEHER AY 10C 15 5 13,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 3 0 3,00 33 7 31,25 234,310 655

61 530 NESLİHAN GÜNGÖR 10C 17 9 14,75 8 0 8,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 36 19 31,25 234,060 657

62 94 ZEHRA AKGÜN 10A 14 8 12,00 7 0 7,00 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 6 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 37 24 31,00 233,756 660

63 178 HADİSE 10A 20 9 17,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 2 1,50 5 6 3,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 5 4 4,00 40 36 31,00 232,959 664

64 640 GÖKTUĞSEMİUMUR 10C 10 9 7,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 3 4,25 6 0 6,00 1 6 -0,50 3 5 1,75 1 4 0,00 3 5 1,75 39 36 30,00 231,313 670

65 468 YAĞMUR DOĞAN 10C 9 6 7,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 4 7 2,25 5 1 4,75 2 2 1,50 4 1 3,75 35 21 29,75 230,854 671

66 416 NİDA ONAY 10C 14 13 10,75 7 1 6,75 7 1 6,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 28 30,00 230,763 672

67 511 HAMDİ 10B 22 8 20,00 2 5 0,75 0 2 -0,50 5 1 4,75 2 0 2,00 3 5 1,75 2 3 1,25 36 24 30,00 229,630 678

68 467 YİĞİT HAN ŞİRİN 10C 17 5 15,75 8 0 8,00 0 1 -0,25 8 6 6,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 17 29,75 229,371 680

69 253 KAANAKTEKİN 10D 9 3 8,25 7 1 6,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 31 7 29,25 228,853 683

70 246 TUANA ÖZTÜRK 10B 12 14 8,50 3 2 2,50 5 2 4,50 4 4 3,00 5 1 4,75 4 6 2,50 3 5 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 39 40 29,00 228,199 684

71 973 DİLAN KANDEMİR 10D 11 10 8,50 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 7 0 7,00 1 0 1,00 5 4 4,00 33 18 28,50 226,766 689

72 242 TALİHA SOLMAZ 10B 15 6 13,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 2 3,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 33 18 28,50 226,166 692

73 129 ZEYNEPTOPALOĞLU 10A 14 4 13,00 4 4 3,00 3 0 3,00 5 1 4,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 32 14 28,50 226,151 693

74 610 ECRİN NİSA 10D 15 9 12,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 4 4 3,00 4 1 3,75 4 3 3,25 3 5 1,75 36 30 28,50 226,084 694

75 248 RANA BAYSAL 10C 14 1 13,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 30 6 28,50 225,994 695

76 167 SERAY HAYIR 10A 14 13 10,75 2 4 1,00 3 5 1,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 0 2,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 8 0,00 37 35 28,25 225,752 697

77 612 EMİRHAN UYSAL 10D 9 3 8,25 7 1 6,75 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 30 8 28,00 225,096 698

78 55 YAĞIZ DENİZ BYK 10A 11 17 6,75 5 2 4,50 4 2 3,50 3 5 1,75 1 5 -0,25 6 3 5,25 6 3 5,25 2 7 0,25 2 7 0,25 40 51 27,25 223,266 705

79 624 NİSA YILMAZ 10D 12 11 9,25 4 3 3,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 4 3,00 33 25 26,75 221,438 708

80 504 ECENUR YILDIRIM 10C 16 5 14,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 29 8 27,00 221,285 710

81 431 ESLEM ÇOMAK 10C 17 7 15,25 7 1 6,75 4 2 3,50 4 2 3,50 0 9 -2,25 32 21 26,75 220,428 713

82 164 ÖNER BİLİCİ 10A 18 10 15,50 4 4 3,00 1 7 -0,75 2 6 0,50 2 4 1,00 4 4 3,00 6 3 5,25 1 8 -1,00 2 8 0,00 40 54 26,50 219,814 716

83 220 ECEM GÜNAY 10A 12 13 8,75 6 1 5,75 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 5 0,75 35 36 26,00 219,119 720

84 135 AYŞE ALTINTAŞ 10A 11 8 9,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 3 3,25 4 2 3,50 2 0 2,00 3 3 2,25 30 16 26,00 219,076 721

85 603 DİLA SANDAL 10D 13 13 9,75 2 5 0,75 4 3 3,25 5 3 4,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 37 25,75 218,317 726

86 818 GİZEM KORKMAZ 10D 7 10 4,50 3 3 2,25 3 2 2,50 6 1 5,75 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 30 18 25,50 218,268 727

87 969 RABİAMELEKBÜYÜK 10D 13 9 10,75 2 6 0,50 5 1 4,75 1 4 0,00 4 2 3,50 4 2 3,50 1 3 0,25 3 2 2,50 33 29 25,75 218,117 728
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Genel Ortalama 14,50 8,71 12,32 4,36 2,18 3,82 4,16 1,96 3,67 4,44 1,89 3,97 4,03 1,10 3,75 9,40 5,22 8,10 4,01 2,64 3,35 3,66 2,44 3,05 4,38 2,42 3,77 52,94 28,56 45,80 278,440

Okul Ortalaması 13,32 9,36 10,98 3,65 2,40 3,05 2,87 2,26 2,31 3,20 2,17 2,65 2,79 1,44 2,43 3,27 4,37 2,18 1,79 2,48 1,17 1,57 2,23 1,01 2,55 2,52 1,92 35,01 29,23 27,70 224,000
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88 361 VOLKAN YILMAZER 10A 12 13 8,75 3 4 2,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 9 0,75 6 2 5,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 36 43 25,25 217,024 732

89 414 ŞEVVAL ENGİN 10B 21 7 19,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 31 22 25,50 216,221 734

90 315 ARDA SARIKAYA 10B 19 8 17,00 4 3 3,25 2 3 1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 2 13 -1,25 2 5 0,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 37 47 25,25 215,712 735

91 585 AZRA NASIRLI 10D 11 12 8,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 3 3,25 29 20 24,00 213,344 738

92 206 CEREN PAMUK 10A 14 10 11,50 6 0 6,00 5 1 4,75 2 2 1,50 27 13 23,75 211,958 740

93 93 EYLÜL B* IK 10A 10 7 8,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 1 1 0,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 28 18 23,50 211,769 741

94 229 YUSUF GEZİCİ 10D 8 1 7,75 2 2 1,50 8 2 7,50 3 0 3,00 3 4 2,00 2 2 1,50 26 11 23,25 211,142 744

95 252 ARDA TOKATLI 10B 14 14 10,50 4 2 3,50 4 4 3,00 4 4 3,00 3 1 2,75 1 17 -3,25 3 6 1,50 2 7 0,25 2 6 0,50 37 61 21,75 206,106 759

96 470 NİSANUR ÇOK 10C 14 10 11,50 4 2 3,50 2 5 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 14 -0,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 6 -1,50 34 51 21,25 204,383 761

97 405 NİSANUR ZENGİN 10B 21 6 19,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 23 8 21,00 202,591 766

98 613 YAHYA GÜNDÜZ 10D 12 18 7,50 2 6 0,50 3 5 1,75 6 2 5,50 4 2 3,50 3 9 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 43 20,25 201,927 767

99 216 EYLÜL BÖLÜKBAŞI 10A 11 10 8,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 3 2 2,50 7 8 5,00 2 4 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 31 43 20,25 201,817 768

100 118 DEFNE BAHÇECİ 10A 1 1 0,75 3 5 1,75 4 4 3,00 3 1 2,75 6 4 5,00 2 6 0,50 6 3 5,25 25 24 19,00 199,447 771

101 990 KAKA LEİTE 10D 14 10 11,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 6 5,50 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 25 23 19,25 198,431 772

102 268 DOĞA KÖSE 10B 15 7 13,25 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 21 10 18,50 195,889 779

103 341 NEVA YETER 10B 15 7 13,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 21 11 18,25 195,137 780

104 588 UTKU KAYA 10D 12 18 7,50 2 6 0,50 2 6 0,50 6 2 5,50 4 2 3,50 4 11 1,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 33 61 17,75 194,342 783

105 478 DURU BOYUNLU 10C 15 11 12,25 2 0 2,00 2 0 2,00 2 3 1,25 21 14 17,50 193,013 785

106 476 ZERAN DÜZGÜN 10C 10 7 8,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 1 4,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 5 0,75 24 27 17,25 192,771 787

107 461 ASYA ŞAHİN 10C 19 8 17,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 20 13 16,75 190,121 794

108 50 MURAT BOZ 10A 12 14 8,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 2 4 1,00 23 27 16,25 189,823 795

109 265 ZEHRA ÖZDEMİR 10B 11 7 9,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 1 2 0,50 20 16 16,00 189,064 800

110 131 KANYE OMARİVEST 10D 13 11 10,25 2 1 1,75 6 8 4,00 21 20 16,00 188,764 801

111 564 UMUT NAYİR 10D 7 8 5,00 5 3 4,25 3 2 2,50 4 5 2,75 2 4 1,00 1 3 0,25 22 25 15,75 188,745 802

112 65 ERTOŞ  ALBAYRAK 10A 7 23 1,25 5 3 4,25 3 5 1,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 7 23 1,25 1 5 -0,25 3 4 2,00 5 5 3,75 35 78 15,50 188,651 803

113 573 RANA ŞERBETÇİ 10C 18 8 16,00 18 8 16,00 188,016 805

114 553 RAVZA ÖZDEMİR 10C 7 9 4,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 2 4 1,00 3 1 2,75 4 8 2,00 3 2 2,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 25 39 15,25 187,364 806

115 892 FATİH BAŞ 10D 8 11 5,25 5 3 4,25 4 0 4,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 21 23 15,25 187,239 808

116 538 DİLAY ŞENGÜL 10C 3 1 2,75 5 3 4,25 8 0 8,00 16 4 15,00 186,733 810
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP OGUZ CANPOLAT ANADOLU LİSESİ 10. SINIF 6.SAYI 147 147 387 901

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,50 8,71 12,32 4,36 2,18 3,82 4,16 1,96 3,67 4,44 1,89 3,97 4,03 1,10 3,75 9,40 5,22 8,10 4,01 2,64 3,35 3,66 2,44 3,05 4,38 2,42 3,77 52,94 28,56 45,80 278,440

Okul Ortalaması 13,32 9,36 10,98 3,65 2,40 3,05 2,87 2,26 2,31 3,20 2,17 2,65 2,79 1,44 2,43 3,27 4,37 2,18 1,79 2,48 1,17 1,57 2,23 1,01 2,55 2,52 1,92 35,01 29,23 27,70 224,000

KATILIMLAR

117 535 NEDA TAMBBOA 10C 17 12 14,00 1 0 1,00 18 12 15,00 185,270 811

118 626 BERAT USTA 10D 8 20 3,00 3 5 1,75 4 3 3,25 4 4 3,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 26 50 13,50 182,231 816

119 464 BERK CIBIR 10C 7 8 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 7 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 18 25 11,75 176,801 826

120 614 BORAN KINALİ 10D 3 4 2,00 3 4 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 4 5 2,75 17 22 11,50 176,419 827

121 36 KAAN NEŞET 10A 12 11 9,25 3 2 2,50 15 13 11,75 176,118 828

122 933 ALİ ENES UÇAR 10 3 15 -0,75 3 5 1,75 4 3 3,25 4 4 3,00 3 2 2,50 4 6 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 22 43 11,25 175,975 829

123 33 EMRE DÜZENLİ 10A 12 12 9,00 5 3 4,25 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 12 -2,00 1 5 -0,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 23 46 11,50 175,319 830

124 296 KÜBRA DURAK 10B 11 13 7,75 2 4 1,00 3 2 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 0 7 -1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 21 40 11,00 174,039 831

125 224 BEREN ÇİFTCİ 10A 9 14 5,50 3 5 1,75 3 5 1,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 4 11 1,25 2 6 0,50 1 9 -1,25 1 7 -0,75 27 67 10,25 172,037 837

126 949 HÜSEYİN TAŞKIN 10D 2 0 2,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 9 2 8,50 167,291 846

127 136 EMİN CAN MERT 10A 8 6 6,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 11 13 7,75 164,432 850

128 639 CEREN YALKILDAY 10D 9 20 4,00 3 4 2,00 2 4 1,00 3 5 1,75 0 6 -1,50 17 39 7,25 163,274 852

129 175 NADİYE CESUR 10A 8 18 3,50 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 5 8 3,00 2 3 1,25 0 6 -1,50 1 7 -0,75 21 65 4,75 155,784 858

130 443 EGE OKUR 10C 5 2 4,50 1 6 -0,50 0 8 -2,00 2 6 0,50 0 6 -1,50 3 7 1,25 2 7 0,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 17 51 4,25 154,271 861

131 483 DEMİRHAN KEÇELİ 10C 4 11 1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 4 5 2,75 12 33 3,75 153,110 863

132 523 BERAT YİĞİT 10C 6 9 3,75 6 9 3,75 152,785 864

133 359 ŞEVVAL REŞBER 10C 4 2 3,50 4 2 3,50 152,066 865

134 638 ZEHRA NUR SEVİM 10D 4 26 -2,50 4 4 3,00 3 5 1,75 2 6 0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 0 10 -2,50 1 1 0,75 18 59 3,25 152,025 866

135 489 ADA ÇİĞDEM 10C 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 7 3,25 151,207 867

136 266 ECRİN ATASEVER 10B 7 23 1,25 2 1 1,75 9 24 3,00 150,856 868

137 351 DEVA 10B 2 7 0,25 2 7 0,25 142,719 874

138 152 BEYZA AYGÜN 10A 5 25 -1,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 2 6 0,50 2 4 1,00 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 24 96 0,00 142,163 875

139 534 10C 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 8 -1,00 139,102 881

140 25 REYHAN ŞENOL 10A 6 24 0,00 1 7 -0,75 3 5 1,75 1 7 -0,75 2 4 1,00 8 22 2,50 1 9 -1,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 23 97 -1,25 138,043 883

141 336 NİSANUR AKBAŞ 10A 2 28 -5,00 1 7 -0,75 2 6 0,50 4 4 3,00 0 6 -1,50 3 10 0,50 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 19 84 -2,00 136,688 884

142 592 SUDENAZ ŞAHİN 10D 5 24 -1,00 2 6 0,50 0 8 -2,00 0 7 -1,75 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 12 58 -2,50 134,585 885

143 112 ARDA IŞIK 10A 4 21 -1,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 7 20 2,00 4 6 2,50 0 10 -2,50 0 10 -2,50 19 89 -3,25 132,293 887

144 547 RAMAZAN KAYA 10C 5 23 -0,75 1 5 -0,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 0 6 -1,50 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 20 96 -4,00 130,024 888

145 102 ZEYNEP KARAHAN 10A 4 26 -2,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 11 -0,75 2 8 0,00 2 8 0,00 0 3 -0,75 13 70 -4,50 128,768 889
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL EYÜP OGUZ CANPOLAT ANADOLU LİSESİ 10. SINIF 6.SAYI 147 147 387 901

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,50 8,71 12,32 4,36 2,18 3,82 4,16 1,96 3,67 4,44 1,89 3,97 4,03 1,10 3,75 9,40 5,22 8,10 4,01 2,64 3,35 3,66 2,44 3,05 4,38 2,42 3,77 52,94 28,56 45,80 278,440

Okul Ortalaması 13,32 9,36 10,98 3,65 2,40 3,05 2,87 2,26 2,31 3,20 2,17 2,65 2,79 1,44 2,43 3,27 4,37 2,18 1,79 2,48 1,17 1,57 2,23 1,01 2,55 2,52 1,92 35,01 29,23 27,70 224,000

KATILIMLAR

146 97 YAREN KARABACAK 10A 4 24 -2,00 2 6 0,50 0 8 -2,00 1 7 -0,75 2 4 1,00 3 11 0,25 2 6 0,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 16 84 -5,00 127,150 891

147 138 YAĞMUR KÖSE 10A 7 23 1,25 0 8 -2,00 0 8 -2,00 0 8 -2,00 1 5 -0,25 3 22 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 19 96 -5,00 126,908 892
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